
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

KATILIMLAR

1 65 YUSUF KARAGÜLLE 12S 29 9 26,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 19 2 18,50 7 0 7,00 1 1 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 72 19 67,25 341,828 3888

2 48 HAVVANUR ÖNCAN 12S 32 6 30,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 2 14,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 62 14 58,50 314,805 6101

3 7 HAMDULLAH KARPAK 12E 34 5 32,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 2 10,50 60 11 57,25 310,638 6510

4 60 EMRULLAH SÖNMEZ 11F 30 6 28,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 2 13,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 60 13 56,75 309,660 6607

5 27 YAHYA DALGA 12E 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 1 7,75 59 10 56,50 308,730 6715

6 61 MERT SARIYILDIZ 12S 30 9 27,75 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 13 3 12,25 1 0 1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 59 20 54,00 301,523 7430

7 201 ŞEYMA ORAN 12A 29 10 26,50 3 1 2,75 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 13 6 11,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 58 22 52,50 297,135 7878

8 62 ÖMER ER 12S 31 9 28,75 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 14 2 13,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 58 27 51,25 293,018 8299

9 67 RUVEYDA GÜLENGÜL 12C 33 7 31,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 11 6 9,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 56 21 50,75 291,233 8496

10 50 BERFİN GEZGEN 11D 29 11 26,25 4 0 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 11 5 9,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 57 27 50,25 290,413 8569

11 65 EMRULLAH SÖZEN 12S 28 9 25,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 12 3 11,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 54 17 49,75 288,968 8715

12 406 AZAD YILDIRIMÇAKAR 12E 33 6 31,50 4 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 7 1 6,75 53 12 50,00 288,905 8721

13 189 KEREM YILDIRIMÇAKAR 11D 30 8 28,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 13 6 11,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 56 26 49,50 287,880 8834

14 21 HARUN YADİKAR 12S 27 10 24,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 16 2 15,50 1 6 -0,50 2 0 2,00 55 24 49,00 286,855 8946

15 126 BURAK BEYGO 12E 27 11 24,25 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 11 7 9,25 52 21 46,75 280,033 9693

16 40 İBRAHİM G*Z*L 12S 32 6 30,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 2 3,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 52 20 47,00 279,925 9704

17 24 ENES GÜRBÜZZZ 12S 26 13 22,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 12 3 11,25 3 0 3,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 53 30 45,50 276,533 10088

18 17 CANER LEYMUN 12E 30 10 27,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 9 1 8,75 0 1 -0,25 50 18 45,50 275,825 10154

19 227 ROJHAT İRİZ 12E 28 12 25,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 48 15 44,25 272,385 10533

20 476 UMUT BOZAKK 12S 27 11 24,25 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 7 2 6,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 49 21 43,75 270,993 10677

21 42 ŞAHİN TOPRAK 12S 26 11 23,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 10 8 8,00 1 0 1,00 2 4 1,00 1 4 0,00 4 1 3,75 52 38 42,50 267,518 11049

22 0 SELİM  GÜNCÜ 12E 27 12 24,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 9 2 8,50 48 22 42,50 267,230 11081

23 477 ÖZKAN BOZAK 12S 27 9 24,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 10 1 9,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 48 24 42,00 265,573 11265

24 124 DİYAR YAMANDAĞ 12S 25 13 21,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 12 5 10,75 2 0 2,00 1 6 -0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 51 38 41,50 264,493 11388

25 6 BERŞAN ŞEN 12E 22 16 18,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 7 3 6,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 47 25 40,75 262,765 11557

26 0 BORAN ALADAĞ 11F 23 12 20,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 3 8,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 45 22 39,50 258,670 12000

27 125 SERKAN ÇOBAN 12S 23 8 21,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 9 4 8,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 43 15 39,25 257,835 12071

28 25 BARZAN İŞİK 11F 29 5 27,75 3 2 2,50 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 12 39,00 256,153 12251

29 110 HAKKI KEF 12C 24 11 21,25 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 42 16 38,00 254,098 12460
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

KATILIMLAR

30 120 BÜŞRA DİNÇ 12C 21 17 16,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 44 25 37,75 253,878 12486

31 89 FURKAN YARAY 12C 26 9 23,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 42 18 37,50 252,153 12665

32 54 MUHAMMED YILDIZ 12S 22 14 18,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 10 5 8,75 2 4 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 44 32 36,00 248,475 13027

33 78 REZAN BAĞATUR 12E 21 18 16,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 8 3 7,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 42 30 34,50 244,055 13434

34 55 MEHMET CAN BARAN 11D 21 15 17,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 7 7 5,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 44 39 34,25 243,263 13513

35 172 ÖZCAN KAPLAN 11* 21 16 17,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 2 4,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 42 32 34,00 242,620 13566

36 25 CANER ÖZAY 12C 23 11 20,25 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 0 2,00 37 16 33,00 239,028 13897

37 42 TUĞBA GÜNEŞ 11B 17 21 11,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 14 6,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 45 51 32,25 237,948 13982

38 75 YUNUS EMRE UĞURLU 12F 24 14 20,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 38 22 32,50 237,475 14023

39 250 İMRAN FEYDA 11A 20 16 16,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 6 9 3,75 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 41 38 31,50 235,210 14207

40 128 BERAT MEYDAN 11İ 20 10 17,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 5 3,75 36 20 31,00 233,345 14364

41 368 ABDULMUTTALİP ÖZMEN 12T 20 14 16,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 3 3,25 36 21 30,75 232,720 14419

42 426 FEHİM DMR 12A 15 11 12,25 4 0 4,00 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 7 3 6,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 35 21 29,75 230,263 14594

43 39 EDANUR PULAT 12A 24 10 21,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 6 5 4,75 35 21 29,75 229,050 14698

44 21 TAHA DALGA 12D 20 16 16,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 35 23 29,25 228,275 14755

45 301 BARAN ÇELTEK 12C 20 14 16,50 4 0 4,00 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 0 3,00 34 19 29,25 228,190 14763

46 465 DENİZ ÇAYGEÇ 12F 26 14 22,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 4 1,00 38 36 29,00 226,665 14877

47 361 MEDİNE DUMANLIDAĞ 11B 21 14 17,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 1 0,75 33 19 28,25 225,040 14995

48 78 ZÜLFO 11 14 26 7,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 12 18 7,50 3 7 1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 46 74 27,50 224,125 15064

49 108 YUSUF İLCİ 11A 14 26 7,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 12 8 10,00 1 3 0,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 42 59 27,25 223,390 15117

50 145 FURKAN ÇETİN 12T 21 16 17,00 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 2 3,50 34 27 27,25 222,085 15203

51 56 RIFKI 11B 13 27 6,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 13 11 10,25 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 53 26,75 222,013 15209

52 277 DİYAR ASLAN 12C 25 14 21,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 1 13 -2,25 36 35 27,25 221,500 15242

53 0 MUHAMMED TURAN GS 11F 19 8 17,00 1 3 0,25 2 3 1,25 10 6 8,50 32 20 27,00 221,330 15259

54 114 ZEYNEP ANLI 12C 17 18 12,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 34 30 26,50 220,395 15319

55 149 MEDİNE GÜNEŞ 12C 18 15 14,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 31 18 26,50 220,178 15335

56 54 CANAN YILDIRIMVURAN 11A 24 13 20,75 1 0 1,00 8 12 5,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 35 33 26,75 220,088 15342

57 160 BİRKAN BOZKURT 11F 22 10 19,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 30 14 26,50 219,495 15376

58 61 ÜMMÜGÜLSÜM GEZGEN 11B 23 13 19,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 32 22 26,50 219,463 15377
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

KATILIMLAR

59 0 SAMET BAYKARA 12T 19 15 15,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 32 25 25,75 217,793 15491

60 52 BİLAL AKKUŞ 12T 23 15 19,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 31 21 25,75 217,303 15525

61 135 MUHAMMED TEKTAŞ 11F 18 14 14,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 2 6 0,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 33 30 25,50 217,125 15535

62 147 EYLÜL CANCAN 11D 18 11 15,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 33 30 25,50 217,018 15546

63 118 NAZDAR PEK 12C 22 13 18,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 23 25,25 215,798 15635

64 390 İBRAHİM ÖMER 12T 22 11 19,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 30 22 24,50 213,488 15781

65 208 CAN ORAN 12C 20 15 16,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 1 2 0,50 1 2 0,50 31 27 24,25 213,143 15795

66 44 SAMET DAYAN 12A 16 19 11,25 1 0 1,00 10 3 9,25 1 5 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 31 29 23,75 212,353 15840

67 226 SEVİL SOYSANA 11A 18 21 12,75 13 3 12,25 0 6 -1,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 33 37 23,75 212,018 15868

68 420 NURULLAH GEZGEN 12T 15 20 10,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 6 3,50 32 34 23,50 211,670 15891

69 27 ESMA DUMAN 12C 18 18 13,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 28 20 23,00 209,695 15999

70 140 AHMET DENİZ 12E 18 15 14,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 2 3,50 1 0 1,00 29 24 23,00 209,648 16001

71 0 ASYA ÖZDEMİR 12D 19 19 14,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 32 37 22,75 208,953 16034

72 184 MUSTAFA AYDOĞDU 11D 20 16 16,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 33 41 22,75 208,685 16057

73 586 CELAL DUMRUL FB 11F 15 21 9,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 11 7 9,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 33 43 22,25 207,978 16090

74 134 ZEYNEP ASLAN 12C 15 17 10,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 6 0 6,00 0 2 -0,50 28 23 22,25 207,778 16104

75 41 SALİHA DUMAN 11A 22 14 18,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 8 0,00 1 5 -0,25 1 5 -0,25 3 1 2,75 33 46 21,50 204,615 16271

76 414 ESRA ELTÜRK 12 20 18 15,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 28 28 21,00 203,435 16333

77 143 ZEYNEP AKTAŞ 11A 16 19 11,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 11 2,25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 2 1 1,75 3 3 2,25 34 54 20,50 202,598 16380

78 5 ÖZDAL DALGA 12A 16 18 11,50 1 1 0,75 11 3 10,25 0 7 -1,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 29 34 20,50 202,335 16390

79 177 VİYAN BULUT 12A 16 21 10,75 0 1 -0,25 6 6 4,50 1 0 1,00 0 6 -1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 29 37 19,75 200,398 16490

80 164 MUHAMMED SEVİM 11F 13 11 10,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 6 0 6,00 0 6 -1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 26 25 19,75 200,263 16497

81 119 ERDİNÇ ARAS 12C 14 13 10,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 5 4 4,00 23 22 17,50 193,453 16781

82 107 EMİRHAN BEYAZSAÇ 11B 10 12 7,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 9 2,75 24 27 17,25 193,185 16794

83 227 HÜLYA ERÖRS 11B 14 24 8,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 26 36 17,00 192,300 16815

84 273 İSMAİL KARABEG 12A 6 7 4,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 8 9 5,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 23 27 16,25 190,493 16874

85 181 ZEYNEP ERTEN 11B 17 20 12,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 15 0,25 28 46 16,50 190,270 16882

86 153 ROJDA BAL 12D 16 15 12,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 22 24 16,00 188,798 16929

87 0 YEZDA ERGİNYÜREK 11B 13 24 7,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 4 8 2,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 29 53 15,75 188,625 16936
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

KATILIMLAR

88 11 A R Z U   Ç E L İ K 11B 13 26 6,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 12 -1,00 27 46 15,50 187,965 16955

89 19 HİCRAN KUŞ 11B 14 23 8,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 6 11 3,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 27 49 14,75 185,423 17042

90 190 ERKAN GENCER 12F 14 21 8,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 23 33 14,75 185,398 17043

91 401 SİNAN GEZGEN 12C 16 23 10,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 8 0,00 25 41 14,75 185,213 17050

92 82 MUHAMMED KARAGÜLLE 12T 15 16 11,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 20 21 14,75 185,115 17057

93 127 KADİR GEZGEN 11B 17 21 11,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 10 -0,50 25 42 14,50 184,263 17081

94 223 MUHAMMED CAN UYAR 12C 15 10 12,50 1 3 0,25 2 2 1,50 18 15 14,25 183,410 17104

95 271 YUSUF DAĞ 11B 4 13 0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 5 1,75 2 1 1,75 20 26 13,50 182,743 17137

96 175 BERNARDO KUARESMA  Y 11D 11 28 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 9 21 3,75 0 6 -1,50 0 6 -1,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 33 81 12,75 179,945 17203

97 138 SERKAN ÇIKAR 12C 12 11 9,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 16 14 12,50 178,548 17227

98 256 MUHAMMETKAVİYILDIRIM 11B 15 25 8,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 8 1,00 0 7 -1,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 28 63 12,25 177,658 17247

99 477 NURULLAH ASLAN 12A 12 16 8,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 19 28 12,00 177,200 17265

100 268 İLKNUR  DEMİR 12C 7 18 2,50 3 0 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 2 0,50 17 22 11,50 176,405 17278

101 575 MUHAMMED SEFA DURAR 11İ 9 22 3,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 1 4 0,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 20 35 11,25 175,620 17298

102 269 CENNET YILMAZ 12C 10 22 4,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 3 3,25 19 31 11,25 175,390 17308

103 51 SEYFULLAH TEKER 11B 9 29 1,75 5 0 5,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 4 9 1,75 23 48 11,00 174,993 17321

104 105 BARIŞ GÖKEŞ 12C 12 19 7,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 18 28 11,00 174,228 17340

105 92 İBRAHİM GÜNEŞ 12C 14 23 8,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 19 32 11,00 174,148 17343

106 34 DERYA ÖZGÖKÇE 11A 13 22 7,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 5 23 -0,75 1 9 -1,25 2 5 0,75 3 3 2,25 0 5 -1,25 30 79 10,25 172,050 17378

107 45 DİDEM KOCAMAN 12D 14 26 7,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 21 43 10,25 171,990 17380

108 23 HASAN ÇOBAN 12C 12 23 6,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 18 34 9,50 169,878 17435

109 242 ROJİN ŞAHBAZ 12D 14 26 7,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 20 46 8,50 166,725 17492

110 63 HÜSEYİN ÇAKIRGS 11F 10 22 4,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 9 -0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 20 48 8,00 165,585 17511

111 406 GÖKNUR DAĞ 11B 9 20 4,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 7 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 18 41 7,75 164,925 17522

112 234 KADİR ASLAN 12C 13 26 6,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 4 3,00 0 6 -1,50 0 4 -1,00 19 45 7,75 164,460 17535

113 152 BÜŞRA YILMA 12F 9 26 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 16 35 7,25 163,570 17555

114 53 MERVENUR AKAR 12D 11 26 4,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 15 33 6,75 161,800 17593

115 87 ENES DEMİR 11B 5 13 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 8 -1,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 15 34 6,50 161,443 17597

116 366 ENİS KARA 11İ 7 17 2,75 1 4 0,00 2 1 1,75 1 4 0,00 2 3 1,25 5 12 2,00 1 2 0,50 0 6 -1,50 0 5 -1,25 2 4 1,00 21 58 6,50 161,203 17601
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

KATILIMLAR

117 206 MÜCAHIT YILDIRIM ÇKÇ 11D 11 28 4,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 8 22 2,50 4 6 2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 29 90 6,50 161,110 17603

118 68 MURAT YANM* 11İ 5 15 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 12 -1,00 15 35 6,25 160,713 17613

119 43 SERHAT SOYLU 11B 6 12 3,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 11 19 6,25 160,485 17618

120 4 MUHAMMED ÖZYIL 12F 10 26 3,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 14 34 5,50 158,155 17654

121 0 ROJİN BOZKURT 12D 9 25 2,75 1 4 0,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 14 36 5,00 156,743 17680

122 471 CELİL SOYLU 11B 5 24 -1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 7 2,25 2 5 0,75 0 4 -1,00 4 2 3,50 19 58 4,50 155,850 17698

123 207 MUHAMMED ALİ IŞIK 11D 7 30 -0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 7 23 1,25 5 5 3,75 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 27 90 4,50 155,705 17701

124 0 ÖMERTAŞKIRAN 12D 5 21 -0,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 8 21 2,75 4 6 2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 24 78 4,50 155,623 17702

125 22 CEVAT ÇIRK 11İ 4 16 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 0 3,00 4 10 1,50 0 1 -0,25 0 6 -1,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 15 42 4,50 155,520 17703

126 211 ASAF GÖLCİ 11D 9 28 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 4 1,00 0 7 -1,75 1 2 0,50 18 55 4,25 154,525 17714

127 0 ORHAN ÖNAL 11D 9 17 4,75 2 2 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 4 14 0,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 18 57 3,75 152,628 17737

128 365 ÖZÇOBAN İSMAİL 11İ 6 22 0,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 1 0 1,00 11 34 2,50 149,485 17770

129 261 SİNAN TİRYAK 11İ 4 23 -1,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 2 0 2,00 2 9 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 12 44 1,00 145,198 17814

130 290 EMİRHAN YAŞAR 11A 8 32 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 7 23 1,25 3 7 1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 24 96 0,00 142,000 17857

131 162 YUSUFYILDIRIMVURAN 11B 6 33 -2,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 2 3 1,25 8 22 2,50 2 8 0,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 1 4 0,00 23 94 -0,50 140,693 17873

132 126 YUSUF YÜRÜK 12A 7 31 -0,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 10 14 6,50 0 4 -1,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 20 82 -0,50 140,518 17877

133 101 HAKAN TAŞDEMİR 12D 6 32 -2,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 5 23 -0,75 4 6 2,50 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 22 94 -1,50 137,780 17903

134 15 YÜCEL ALPDAĞTAŞ 11D 6 30 -1,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 12 54 -1,50 137,685 17904

135 417 HEMED DEMİR 12D 4 36 -5,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 8 22 2,50 4 6 2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 21 99 -3,75 131,275 17946

136 641 AYHAN AZNAZ 11İ 2 13 -1,25 2 1 1,75 1 3 0,25 4 0 4,00 2 12 -1,00 11 29 3,75

137 115 CANER YILMAZ 12C 7 29 -0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 15 46 3,50

138 191 BARAN SOYSAL 12F 8 31 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 14 42 3,50

139 79 FEYME DARGIN 12D 0 0 0,00

140 643 CANER KARAGÜLLE 11İ 0 17 -4,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 5 25 -1,25

141 84 ERGÜL ÖZDEMİR 12D 8 32 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 11 49 -1,25

142 36 MUSTAFA CENGİZ 11D 7 31 -0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 6 21 0,75 0 10 -2,50 0 6 -1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 19 92 -4,00

143 376 İSMAİL KAPLAN 11D 2 23 -3,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 11 -0,75 0 2 -0,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 9 64 -7,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 78 ZÜLFO 11 14 26 7,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 12 18 7,50 3 7 1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 46 74 27,50 224,125 15064

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11* SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

SINIF: 11*

KATILIMLAR

1 172 ÖZCAN KAPLAN 11* 21 16 17,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 2 4,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 42 32 34,00 242,620 13566

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 250 İMRAN FEYDA 11A 20 16 16,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 6 9 3,75 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 41 38 31,50 235,210 14207

2 108 YUSUF İLCİ 11A 14 26 7,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 12 8 10,00 1 3 0,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 42 59 27,25 223,390 15117

3 54 CANAN YILDIRIMVURAN 11A 24 13 20,75 1 0 1,00 8 12 5,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 35 33 26,75 220,088 15342

4 226 SEVİL SOYSANA 11A 18 21 12,75 13 3 12,25 0 6 -1,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 33 37 23,75 212,018 15868

5 41 SALİHA DUMAN 11A 22 14 18,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 8 0,00 1 5 -0,25 1 5 -0,25 3 1 2,75 33 46 21,50 204,615 16271

6 143 ZEYNEP AKTAŞ 11A 16 19 11,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 11 2,25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 2 1 1,75 3 3 2,25 34 54 20,50 202,598 16380

7 34 DERYA ÖZGÖKÇE 11A 13 22 7,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 5 23 -0,75 1 9 -1,25 2 5 0,75 3 3 2,25 0 5 -1,25 30 79 10,25 172,050 17378

8 290 EMİRHAN YAŞAR 11A 8 32 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 7 23 1,25 3 7 1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 24 96 0,00 142,000 17857

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 42 TUĞBA GÜNEŞ 11B 17 21 11,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 14 6,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 45 51 32,25 237,948 13982

2 361 MEDİNE DUMANLIDAĞ 11B 21 14 17,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 1 0,75 33 19 28,25 225,040 14995

3 56 RIFKI 11B 13 27 6,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 13 11 10,25 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 53 26,75 222,013 15209

4 61 ÜMMÜGÜLSÜM GEZGEN 11B 23 13 19,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 32 22 26,50 219,463 15377

5 107 EMİRHAN BEYAZSAÇ 11B 10 12 7,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 9 2,75 24 27 17,25 193,185 16794

6 227 HÜLYA ERÖRS 11B 14 24 8,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 26 36 17,00 192,300 16815

7 181 ZEYNEP ERTEN 11B 17 20 12,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 15 0,25 28 46 16,50 190,270 16882

8 0 YEZDA ERGİNYÜREK 11B 13 24 7,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 4 8 2,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 29 53 15,75 188,625 16936

9 11 A R Z U   Ç E L İ K 11B 13 26 6,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 12 -1,00 27 46 15,50 187,965 16955

10 19 HİCRAN KUŞ 11B 14 23 8,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 6 11 3,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 27 49 14,75 185,423 17042

11 127 KADİR GEZGEN 11B 17 21 11,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 10 -0,50 25 42 14,50 184,263 17081

12 271 YUSUF DAĞ 11B 4 13 0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 5 1,75 2 1 1,75 20 26 13,50 182,743 17137

13 256 MUHAMMETKAVİYILDIRIM 11B 15 25 8,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 8 1,00 0 7 -1,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 28 63 12,25 177,658 17247

14 51 SEYFULLAH TEKER 11B 9 29 1,75 5 0 5,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 4 9 1,75 23 48 11,00 174,993 17321

15 406 GÖKNUR DAĞ 11B 9 20 4,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 7 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 18 41 7,75 164,925 17522

16 87 ENES DEMİR 11B 5 13 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 8 -1,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 15 34 6,50 161,443 17597

17 43 SERHAT SOYLU 11B 6 12 3,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 11 19 6,25 160,485 17618

18 471 CELİL SOYLU 11B 5 24 -1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 7 2,25 2 5 0,75 0 4 -1,00 4 2 3,50 19 58 4,50 155,850 17698

19 162 YUSUFYILDIRIMVURAN 11B 6 33 -2,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 2 3 1,25 8 22 2,50 2 8 0,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 1 4 0,00 23 94 -0,50 140,693 17873
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 50 BERFİN GEZGEN 11D 29 11 26,25 4 0 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 11 5 9,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 57 27 50,25 290,413 8569

2 189 KEREM YILDIRIMÇAKAR 11D 30 8 28,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 13 6 11,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 56 26 49,50 287,880 8834

3 55 MEHMET CAN BARAN 11D 21 15 17,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 7 7 5,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 44 39 34,25 243,263 13513

4 147 EYLÜL CANCAN 11D 18 11 15,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 33 30 25,50 217,018 15546

5 184 MUSTAFA AYDOĞDU 11D 20 16 16,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 33 41 22,75 208,685 16057

6 175 BERNARDO KUARESMA  Y 11D 11 28 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 9 21 3,75 0 6 -1,50 0 6 -1,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 33 81 12,75 179,945 17203

7 206 MÜCAHIT YILDIRIM ÇKÇ 11D 11 28 4,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 8 22 2,50 4 6 2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 29 90 6,50 161,110 17603

8 207 MUHAMMED ALİ IŞIK 11D 7 30 -0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 7 23 1,25 5 5 3,75 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 27 90 4,50 155,705 17701

9 211 ASAF GÖLCİ 11D 9 28 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 4 1,00 0 7 -1,75 1 2 0,50 18 55 4,25 154,525 17714

10 0 ORHAN ÖNAL 11D 9 17 4,75 2 2 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 4 14 0,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 18 57 3,75 152,628 17737

11 15 YÜCEL ALPDAĞTAŞ 11D 6 30 -1,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 12 54 -1,50 137,685 17904

12 36 MUSTAFA CENGİZ 11D 7 31 -0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 6 21 0,75 0 10 -2,50 0 6 -1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 19 92 -4,00

13 376 İSMAİL KAPLAN 11D 2 23 -3,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 11 -0,75 0 2 -0,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 9 64 -7,00
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11F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

SINIF: 11F

KATILIMLAR

1 60 EMRULLAH SÖNMEZ 11F 30 6 28,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 2 13,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 60 13 56,75 309,660 6607

2 0 BORAN ALADAĞ 11F 23 12 20,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 3 8,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 45 22 39,50 258,670 12000

3 25 BARZAN İŞİK 11F 29 5 27,75 3 2 2,50 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 12 39,00 256,153 12251

4 0 MUHAMMED TURAN GS 11F 19 8 17,00 1 3 0,25 2 3 1,25 10 6 8,50 32 20 27,00 221,330 15259

5 160 BİRKAN BOZKURT 11F 22 10 19,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 30 14 26,50 219,495 15376

6 135 MUHAMMED TEKTAŞ 11F 18 14 14,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 2 6 0,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 33 30 25,50 217,125 15535

7 586 CELAL DUMRUL FB 11F 15 21 9,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 11 7 9,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 33 43 22,25 207,978 16090

8 164 MUHAMMED SEVİM 11F 13 11 10,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 6 0 6,00 0 6 -1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 26 25 19,75 200,263 16497

9 63 HÜSEYİN ÇAKIRGS 11F 10 22 4,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 9 -0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 20 48 8,00 165,585 17511
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11İ SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

SINIF: 11İ

KATILIMLAR

1 128 BERAT MEYDAN 11İ 20 10 17,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 5 3,75 36 20 31,00 233,345 14364

2 575 MUHAMMED SEFA DURAR 11İ 9 22 3,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 1 4 0,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 20 35 11,25 175,620 17298

3 366 ENİS KARA 11İ 7 17 2,75 1 4 0,00 2 1 1,75 1 4 0,00 2 3 1,25 5 12 2,00 1 2 0,50 0 6 -1,50 0 5 -1,25 2 4 1,00 21 58 6,50 161,203 17601

4 68 MURAT YANM* 11İ 5 15 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 12 -1,00 15 35 6,25 160,713 17613

5 22 CEVAT ÇIRK 11İ 4 16 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 0 3,00 4 10 1,50 0 1 -0,25 0 6 -1,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 15 42 4,50 155,520 17703

6 365 ÖZÇOBAN İSMAİL 11İ 6 22 0,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 1 0 1,00 11 34 2,50 149,485 17770

7 261 SİNAN TİRYAK 11İ 4 23 -1,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 2 0 2,00 2 9 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 12 44 1,00 145,198 17814

8 641 AYHAN AZNAZ 11İ 2 13 -1,25 2 1 1,75 1 3 0,25 4 0 4,00 2 12 -1,00 11 29 3,75

9 643 CANER KARAGÜLLE 11İ 0 17 -4,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 5 25 -1,25
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 414 ESRA ELTÜRK 12 20 18 15,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 28 28 21,00 203,435 16333
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 201 ŞEYMA ORAN 12A 29 10 26,50 3 1 2,75 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 13 6 11,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 58 22 52,50 297,135 7878

2 426 FEHİM DMR 12A 15 11 12,25 4 0 4,00 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 7 3 6,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 35 21 29,75 230,263 14594

3 39 EDANUR PULAT 12A 24 10 21,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 6 5 4,75 35 21 29,75 229,050 14698

4 44 SAMET DAYAN 12A 16 19 11,25 1 0 1,00 10 3 9,25 1 5 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 31 29 23,75 212,353 15840

5 5 ÖZDAL DALGA 12A 16 18 11,50 1 1 0,75 11 3 10,25 0 7 -1,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 29 34 20,50 202,335 16390

6 177 VİYAN BULUT 12A 16 21 10,75 0 1 -0,25 6 6 4,50 1 0 1,00 0 6 -1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 29 37 19,75 200,398 16490

7 273 İSMAİL KARABEG 12A 6 7 4,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 8 9 5,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 23 27 16,25 190,493 16874

8 477 NURULLAH ASLAN 12A 12 16 8,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 19 28 12,00 177,200 17265

9 126 YUSUF YÜRÜK 12A 7 31 -0,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 10 14 6,50 0 4 -1,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 20 82 -0,50 140,518 17877
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 67 RUVEYDA GÜLENGÜL 12C 33 7 31,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 11 6 9,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 56 21 50,75 291,233 8496

2 110 HAKKI KEF 12C 24 11 21,25 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 42 16 38,00 254,098 12460

3 120 BÜŞRA DİNÇ 12C 21 17 16,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 44 25 37,75 253,878 12486

4 89 FURKAN YARAY 12C 26 9 23,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 42 18 37,50 252,153 12665

5 25 CANER ÖZAY 12C 23 11 20,25 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 0 2,00 37 16 33,00 239,028 13897

6 301 BARAN ÇELTEK 12C 20 14 16,50 4 0 4,00 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 0 3,00 34 19 29,25 228,190 14763

7 277 DİYAR ASLAN 12C 25 14 21,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 1 13 -2,25 36 35 27,25 221,500 15242

8 114 ZEYNEP ANLI 12C 17 18 12,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 34 30 26,50 220,395 15319

9 149 MEDİNE GÜNEŞ 12C 18 15 14,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 31 18 26,50 220,178 15335

10 118 NAZDAR PEK 12C 22 13 18,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 23 25,25 215,798 15635

11 208 CAN ORAN 12C 20 15 16,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 1 2 0,50 1 2 0,50 31 27 24,25 213,143 15795

12 27 ESMA DUMAN 12C 18 18 13,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 28 20 23,00 209,695 15999

13 134 ZEYNEP ASLAN 12C 15 17 10,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 6 0 6,00 0 2 -0,50 28 23 22,25 207,778 16104

14 119 ERDİNÇ ARAS 12C 14 13 10,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 5 4 4,00 23 22 17,50 193,453 16781

15 401 SİNAN GEZGEN 12C 16 23 10,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 8 0,00 25 41 14,75 185,213 17050

16 223 MUHAMMED CAN UYAR 12C 15 10 12,50 1 3 0,25 2 2 1,50 18 15 14,25 183,410 17104

17 138 SERKAN ÇIKAR 12C 12 11 9,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 16 14 12,50 178,548 17227

18 268 İLKNUR  DEMİR 12C 7 18 2,50 3 0 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 2 0,50 17 22 11,50 176,405 17278

19 269 CENNET YILMAZ 12C 10 22 4,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 3 3,25 19 31 11,25 175,390 17308

20 105 BARIŞ GÖKEŞ 12C 12 19 7,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 18 28 11,00 174,228 17340

21 92 İBRAHİM GÜNEŞ 12C 14 23 8,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 19 32 11,00 174,148 17343

22 23 HASAN ÇOBAN 12C 12 23 6,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 18 34 9,50 169,878 17435

23 234 KADİR ASLAN 12C 13 26 6,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 4 3,00 0 6 -1,50 0 4 -1,00 19 45 7,75 164,460 17535

24 115 CANER YILMAZ 12C 7 29 -0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 15 46 3,50



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

SINIF: 12C

KATILIMLAR
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 21 TAHA DALGA 12D 20 16 16,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 35 23 29,25 228,275 14755

2 0 ASYA ÖZDEMİR 12D 19 19 14,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 32 37 22,75 208,953 16034

3 153 ROJDA BAL 12D 16 15 12,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 22 24 16,00 188,798 16929

4 45 DİDEM KOCAMAN 12D 14 26 7,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 21 43 10,25 171,990 17380

5 242 ROJİN ŞAHBAZ 12D 14 26 7,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 20 46 8,50 166,725 17492

6 53 MERVENUR AKAR 12D 11 26 4,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 15 33 6,75 161,800 17593

7 0 ROJİN BOZKURT 12D 9 25 2,75 1 4 0,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 14 36 5,00 156,743 17680

8 0 ÖMERTAŞKIRAN 12D 5 21 -0,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 8 21 2,75 4 6 2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 24 78 4,50 155,623 17702

9 101 HAKAN TAŞDEMİR 12D 6 32 -2,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 5 23 -0,75 4 6 2,50 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 22 94 -1,50 137,780 17903

10 417 HEMED DEMİR 12D 4 36 -5,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 8 22 2,50 4 6 2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 21 99 -3,75 131,275 17946

11 79 FEYME DARGIN 12D 0 0 0,00

12 84 ERGÜL ÖZDEMİR 12D 8 32 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 11 49 -1,25
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 7 HAMDULLAH KARPAK 12E 34 5 32,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 2 10,50 60 11 57,25 310,638 6510

2 27 YAHYA DALGA 12E 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 1 7,75 59 10 56,50 308,730 6715

3 406 AZAD YILDIRIMÇAKAR 12E 33 6 31,50 4 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 7 1 6,75 53 12 50,00 288,905 8721

4 126 BURAK BEYGO 12E 27 11 24,25 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 11 7 9,25 52 21 46,75 280,033 9693

5 17 CANER LEYMUN 12E 30 10 27,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 9 1 8,75 0 1 -0,25 50 18 45,50 275,825 10154

6 227 ROJHAT İRİZ 12E 28 12 25,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 48 15 44,25 272,385 10533

7 0 SELİM  GÜNCÜ 12E 27 12 24,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 9 2 8,50 48 22 42,50 267,230 11081

8 6 BERŞAN ŞEN 12E 22 16 18,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 7 3 6,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 47 25 40,75 262,765 11557

9 78 REZAN BAĞATUR 12E 21 18 16,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 8 3 7,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 42 30 34,50 244,055 13434

10 140 AHMET DENİZ 12E 18 15 14,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 2 3,50 1 0 1,00 29 24 23,00 209,648 16001
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 75 YUNUS EMRE UĞURLU 12F 24 14 20,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 38 22 32,50 237,475 14023

2 465 DENİZ ÇAYGEÇ 12F 26 14 22,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 4 1,00 38 36 29,00 226,665 14877

3 190 ERKAN GENCER 12F 14 21 8,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 23 33 14,75 185,398 17043

4 152 BÜŞRA YILMA 12F 9 26 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 16 35 7,25 163,570 17555

5 4 MUHAMMED ÖZYIL 12F 10 26 3,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 14 34 5,50 158,155 17654

6 191 BARAN SOYSAL 12F 8 31 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 14 42 3,50
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12S SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

SINIF: 12S

KATILIMLAR

1 65 YUSUF KARAGÜLLE 12S 29 9 26,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 19 2 18,50 7 0 7,00 1 1 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 72 19 67,25 341,828 3888

2 48 HAVVANUR ÖNCAN 12S 32 6 30,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 2 14,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 62 14 58,50 314,805 6101

3 61 MERT SARIYILDIZ 12S 30 9 27,75 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 13 3 12,25 1 0 1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 59 20 54,00 301,523 7430

4 62 ÖMER ER 12S 31 9 28,75 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 14 2 13,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 58 27 51,25 293,018 8299

5 65 EMRULLAH SÖZEN 12S 28 9 25,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 12 3 11,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 54 17 49,75 288,968 8715

6 21 HARUN YADİKAR 12S 27 10 24,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 16 2 15,50 1 6 -0,50 2 0 2,00 55 24 49,00 286,855 8946

7 40 İBRAHİM G*Z*L 12S 32 6 30,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 2 3,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 52 20 47,00 279,925 9704

8 24 ENES GÜRBÜZZZ 12S 26 13 22,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 12 3 11,25 3 0 3,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 53 30 45,50 276,533 10088

9 476 UMUT BOZAKK 12S 27 11 24,25 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 7 2 6,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 49 21 43,75 270,993 10677

10 42 ŞAHİN TOPRAK 12S 26 11 23,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 10 8 8,00 1 0 1,00 2 4 1,00 1 4 0,00 4 1 3,75 52 38 42,50 267,518 11049

11 477 ÖZKAN BOZAK 12S 27 9 24,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 10 1 9,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 48 24 42,00 265,573 11265

12 124 DİYAR YAMANDAĞ 12S 25 13 21,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 12 5 10,75 2 0 2,00 1 6 -0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 51 38 41,50 264,493 11388

13 125 SERKAN ÇOBAN 12S 23 8 21,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 9 4 8,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 43 15 39,25 257,835 12071

14 54 MUHAMMED YILDIZ 12S 22 14 18,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 10 5 8,75 2 4 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 44 32 36,00 248,475 13027
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12T SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 143 288 504 18133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,15 9,14 24,87 2,51 1,42 2,16 2,00 1,38 1,65 2,56 1,26 2,25 3,46 0,56 3,32 12,30 3,64 11,39 1,27 0,44 1,16 1,06 2,02 0,56 1,25 1,46 0,89 1,40 1,30 1,08 54,96 22,62 49,33 286,520

Okul Ortalaması 16,79 17,20 12,49 1,90 2,04 1,38 1,56 2,03 1,05 1,67 1,87 1,20 2,74 1,40 2,39 5,08 5,48 3,71 0,39 0,74 0,21 0,38 2,15 -0,15 0,38 1,42 0,02 0,80 1,21 0,49 31,69 35,54 22,79 201,350

SINIF: 12T

KATILIMLAR

1 368 ABDULMUTTALİP ÖZMEN 12T 20 14 16,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 3 3,25 36 21 30,75 232,720 14419

2 145 FURKAN ÇETİN 12T 21 16 17,00 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 2 3,50 34 27 27,25 222,085 15203

3 0 SAMET BAYKARA 12T 19 15 15,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 32 25 25,75 217,793 15491

4 52 BİLAL AKKUŞ 12T 23 15 19,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 31 21 25,75 217,303 15525

5 390 İBRAHİM ÖMER 12T 22 11 19,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 30 22 24,50 213,488 15781

6 420 NURULLAH GEZGEN 12T 15 20 10,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 6 3,50 32 34 23,50 211,670 15891

7 82 MUHAMMED KARAGÜLLE 12T 15 16 11,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 20 21 14,75 185,115 17057
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLFO 78 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,125 286,520 1 48 131 248 15064

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 1 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 7,50 12,49 24,87

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,05 1,65

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,00 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,00 6,03 9,37

Matematik-1 30 12 18 7,50 25 7,50 3,71 11,39

Geometri 10 3 7 1,25 13 1,25 0,21 1,16

TYT Matematik 40 15 25 8,75 22 8,75 3,91 12,55

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,75 -0,15 0,56

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,75 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,25 0,49 1,08

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 1,25 0,37 2,52

Toplam: 120 46 74 27,50 23 27,50 22,80 49,32

TYT Türkçe ADBdaaABEebddddEbcaeecDAedbcceeeCAEEBadd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal eACEEdBcDCaeCdbBBECa

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik eDCCBeDAcedaCebcbBEdabBBdacCbebaccaaeDAC

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen eaCedAaaCbbDedaacBce

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZCAN KAPLAN 172 11*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,620 286,520 1 35 84 179 13566

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 1 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 17,00 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,05 1,65

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,75 6,03 9,37

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 4,50 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 4,50 3,91 12,55

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,25 -0,15 0,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,75 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,75 0,49 1,08

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 3,75 0,37 2,52

Toplam: 120 42 32 34,00 28 34,00 22,80 49,32

TYT Türkçe ebDadCeAb   cAEdECBeBdBDAdEEDCedCEEAEbaa

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEbDAdcCEaCACecECaBe

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BdDdCAE                                 

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen eAc  e C*D    cC A  

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANAN YILDIRIMVURAN 54 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,088 286,520 3 56 143 261 15342

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 8 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 11,78 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,50 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 -0,06 1,05 1,65

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,78 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,47 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 2,69 6,03 9,37

Matematik-1 30 8 12 5,00 17 4,22 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 8 12 5,00 13 4,19 3,91 12,55

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,03 -0,15 0,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,19 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,38 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 1,53 0,37 2,52

Toplam: 120 35 33 26,75 22 20,19 22,80 49,32

TYT Türkçe dDBdCaAB   dedCbDBddBBDAdEEDdBeCCAEEBDEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal             C       

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik aD Cae AEba  CDcaBde    E cea           

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  aacd  e  a   dEd D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ÖZGÖKÇE 34 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,050 286,520 7 106 239 417 17378

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 8 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 22 7,50 19 11,78 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,50 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 -0,06 1,05 1,65

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,78 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,47 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 2,69 6,03 9,37

Matematik-1 30 5 23 -0,75 -3 4,22 3,71 11,39

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 -0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 6 32 -2,00 -5 4,19 3,91 12,55

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,03 -0,15 0,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,19 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,38 0,49 1,08

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 1,53 0,37 2,52

Toplam: 120 30 79 10,25 9 20,19 22,80 49,32

TYT Türkçe dAa bdeb cbAEcECE eDebcabeEE a CaaEcEbBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEda eDC eacbdaEdacB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik ebDCbbEa cca adabDbacdecabeBcdeacdBacbbe

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen aADaaceebeDDE ddcdd 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN YAŞAR 290 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,000 286,520 8 130 272 481 17857

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 8 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 11,78 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,50 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,06 1,05 1,65

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,78 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,47 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 2,69 6,03 9,37

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 4,22 3,71 11,39

Geometri 10 3 7 1,25 13 -0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 10 30 2,50 6 4,19 3,91 12,55

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,03 -0,15 0,56

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,19 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,38 0,49 1,08

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 1,53 0,37 2,52

Toplam: 120 24 96 0,00 0 20,19 22,80 49,32

TYT Türkçe eeeadCddEcAdbdCacdcadBeecdaDeBdaedbdBadb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal cedbddeBeeaadbdBcaed

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDbdcbDAcbcdadbdbacdbccdEeaCeBeBbcdbdDbC

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ebCDcdaabcDbececbBcd

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İMRAN FEYDA 250 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,210 286,520 1 39 96 200 14207

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 8 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 11,78 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,50 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 -0,06 1,05 1,65

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,78 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,47 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 2,69 6,03 9,37

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 4,22 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 6 9 3,75 9 4,19 3,91 12,55

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,03 -0,15 0,56

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,19 0,02 0,89

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,38 0,49 1,08

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 1,53 0,37 2,52

Toplam: 120 41 38 31,50 26 20,19 22,80 49,32

TYT Türkçe eeDBab edE  deECECaDaABDcBEEDadb EEAaABb

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEEbe     CeCB aCEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  eaCCAEb   d  BaCbc   a     c           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen Cea  e aCb aa E DAEd

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA DUMAN 41 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,615 286,520 5 75 186 319 16271

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 8 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 11,78 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,50 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,06 1,05 1,65

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,78 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,47 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 4 13 0,75 4 2,69 6,03 9,37

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 4,22 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 4,19 3,91 12,55

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,03 -0,15 0,56

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,19 0,02 0,89

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,38 0,49 1,08

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 1,53 0,37 2,52

Toplam: 120 33 46 21,50 18 20,19 22,80 49,32

TYT Türkçe eD e aeBE AdeaCEDaE aBDAdEEDdBeCCAEbBDEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal ceabdda eCacaAdaBE  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik dabC dcAc  e b                          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen dea eAbdCbca a EEB b

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİL SOYSANA 226 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,018 286,520 4 67 167 292 15868

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 8 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 11,78 12,49 24,87

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 4,22 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 4,19 3,91 12,55

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,03 -0,15 0,56

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,19 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,38 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 13 -1,25 -6 1,53 0,37 2,52

Toplam: 120 33 37 23,75 20 20,19 22,80 49,32

TYT Türkçe ADBCCdeB DbdAaeEDcEddcDecEcDaBCaaAcaBead

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Matematik CDCC a AEA CCCDc BaC                    

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ce aebdee a  a cEaDe

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İLCİ 108 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,390 286,520 2 49 132 250 15117

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 8 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 11,78 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,50 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,06 1,05 1,65

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,78 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,47 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 2,69 6,03 9,37

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 4,22 3,71 11,39

Geometri 10 1 3 0,25 3 -0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 13 11 10,25 26 4,19 3,91 12,55

Fizik 7 2 4 1,00 14 -0,03 -0,15 0,56

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,19 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,38 0,49 1,08

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 1,53 0,37 2,52

Toplam: 120 42 59 27,25 23 20,19 22,80 49,32

TYT Türkçe CADaaCBAbEcbdcECEacDabcaeeacaCaCdabddAca

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEdbAabe aaACBDECbBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik cCDCCAEac ACCEBaC c       dca eD   ac   

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen CdDad e debbEcdaDcEe

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 0 5 0
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKTAŞ 143 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,598 286,520 6 77 190 327 16380

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 8 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 11,78 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,50 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,06 1,05 1,65

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,78 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,47 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 2,69 6,03 9,37

Matematik-1 30 5 11 2,25 8 4,22 3,71 11,39

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 5 13 1,75 4 4,19 3,91 12,55

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,03 -0,15 0,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,19 0,02 0,89

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,38 0,49 1,08

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 1,53 0,37 2,52

Toplam: 120 34 54 20,50 17 20,19 22,80 49,32

TYT Türkçe CADcCaBe     daedddaeABDbaEEDCBaCcdAEdda

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdDdecbdaaeCcDEaacB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik c aCCAd D   d ea  b    a aa cC    de    

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen edeaE e CcD   dCDdEe

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
A R Z U   Ç E L İ K 11 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,965 286,520 9 88 212 371 16955

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 26 6,50 16 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 6,17 6,03 9,37

Matematik-1 30 2 12 -1,00 -3 1,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 2 12 -1,00 -3 1,88 3,91 12,55

Toplam: 120 27 46 15,50 13 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe eDaadaAadDAdbdedDabCaBDAdEEcaBaeC *aecbb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DAedEdedDCBDCAeBBEaa

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik eDabedbcadeCbd                          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CELİL SOYLU 471 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,850 286,520 18 122 262 468 17698

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 24 -1,00 -3 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 6,17 6,03 9,37

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 1,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 1,88 3,91 12,55

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,30 0,02 0,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,38 0,49 1,08

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 0,04 0,37 2,52

Toplam: 120 19 58 4,50 4 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe bb aaa Ad Decddbd eecc e cEcDd  aEd db  

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal acdedabCdebAdeebecBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  eDdeebbDeA   B                         

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen eAcadeAeeac   EbDeEB

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN BEYAZSAÇ 107 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,185 286,520 5 82 200 351 16794

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 12 7,00 18 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,17 6,03 9,37

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 1,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 1,88 3,91 12,55

Toplam: 120 24 27 17,25 14 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe  bDe e Ad  e AEe dB ac  Ac EcC  b  AE   

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal bdd  B adBCAC  ECEcB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CDb ca a A   BdC d  a  cb              

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES DEMİR 87 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,443 286,520 16 115 254 448 17597

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 13 1,75 4 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 6,17 6,03 9,37

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 1,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 1 8 -1,00 -3 1,88 3,91 12,55

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,30 0,02 0,89

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,38 0,49 1,08

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 0,04 0,37 2,52

Toplam: 120 15 34 6,50 5 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe A eb ad  a aAa  b b B D    D   ea     ce

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal  ce EdBBDa     BB a 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik eDe     ab   b    ab   a                

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen c be  ad  cc  Cd  DA

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 0 20
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKNUR DAĞ 406 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,925 286,520 15 111 248 439 17522

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 20 4,00 10 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 3 9 0,75 4 6,17 6,03 9,37

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 1,86 3,71 11,39

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 1,88 3,91 12,55

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,30 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,38 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,04 0,37 2,52

Toplam: 120 18 41 7,75 6 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe cbddCaAea eEebCce c   DeAEE a  a  Ea bdc

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D d  b  aa  acb BEad

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  aC B c Eda    b      c    b      C    a

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen c     Ed b     c   A

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİCRAN KUŞ 19 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,423 286,520 10 89 214 376 17042

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 23 8,25 21 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 6,17 6,03 9,37

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 1,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 6 12 3,00 8 1,88 3,91 12,55

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,30 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,38 0,49 1,08

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,04 0,37 2,52

Toplam: 120 27 49 14,75 12 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe  bDcbaBdaEb  AEaEdcccbeDABEdcdcCacbAbABb

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal b aeABDCdB eedcEb B 

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik aeDdC aeD     BEe cd  B   bdc c         

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen aeed           d    

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜLYA ERÖRS 227 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,300 286,520 6 83 201 354 16815

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 24 8,00 20 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,17 6,03 9,37

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 1,88 3,91 12,55

Toplam: 120 26 36 17,00 14 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe eeDcCCBed  bdAdCabBeBAaDbcEEceadacEAbdda

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEbDdBDbEcaeCBDEeadB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik      cd D        D                      

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR GEZGEN 127 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,263 286,520 11 93 218 380 17081

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 6,17 6,03 9,37

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 1,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 2 10 -0,50 -1 1,88 3,91 12,55

Toplam: 120 25 42 14,50 12 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe  bDBCCBAdacdE ceEddeBdBacBEEcdcCacbAcAeD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dddeb aCEabAd cEa BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik caeddAdeDde               b             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE DUMANLIDAĞ 361 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,040 286,520 2 47 128 244 14995

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 6,17 6,03 9,37

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,88 3,91 12,55

Toplam: 120 33 19 28,25 24 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe eADBaaBAaE d AbdEbdeBcBDcBEEDCBCCE Abd  

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEd  aD EBCACaDE  BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik               a C                       

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 0 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMETKAVİYILDIRIM 256 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,658 286,520 13 98 227 395 17247

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,17 6,03 9,37

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 1,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 1,88 3,91 12,55

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,30 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,38 0,49 1,08

TYT Fen 20 0 20 -5,00 -25 0,04 0,37 2,52

Toplam: 120 28 63 12,25 10 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe eDaCbaeeaecaecCEDaddBcDeAEEDaBdaaAEEebdd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal bbCEEEBacCBcacCBeEab

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik aeddceDAdeB                             

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen eeecbddeacbaedabcdab

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIFKI 56 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,013 286,520 3 51 134 252 15209

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 6,17 6,03 9,37

Matematik-1 30 13 11 10,25 34 1,86 3,71 11,39

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 14 13 10,75 27 1,88 3,91 12,55

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,30 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,38 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,04 0,37 2,52

Toplam: 120 40 53 26,75 22 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe ADBeaaABEebddddEbcaeecDAedbcceeeCAEEcadd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal eACEEdBcDbaeCdbBBECa

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik eDCCBeDAEdd CaDb BEC  eB ac be  c    e C

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen eaCe   b          D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT SOYLU 43 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,485 286,520 17 119 258 453 17618

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 12 3,00 8 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 6,17 6,03 9,37

Toplam: 120 11 19 6,25 5 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe beaCabABE  dAbCbec da                   

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal c dEEc cbC     BBca 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYFULLAH TEKER 51 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,993 286,520 14 103 235 407 17321

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 29 1,75 4 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,17 6,03 9,37

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 1,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 1,88 3,91 12,55

Toplam: 120 23 48 11,00 9 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe ebabCaAecbcdAbedecdaB DAcbcDa daecEdaDbd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEEdcaebaeacCBBECa

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik eDdCaeD Eeda b    c                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA GÜNEŞ 42 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,948 286,520 1 37 93 195 13982

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 6,17 6,03 9,37

Matematik-1 30 10 14 6,50 22 1,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 10 16 6,00 15 1,88 3,91 12,55

Fizik 7 2 3 1,25 18 -0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 -0,30 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,38 0,49 1,08

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 0,04 0,37 2,52

Toplam: 120 45 51 32,25 27 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe eDcCeabeEb aAEeceBEdBcDAcEEDcd CCAdbacEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACdddBBDaBcCACcBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDbCB acaAdbCCccEBba  cdE c b a b       

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen dCec A d a DB eb  a 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜM GEZGEN 61 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,463 286,520 4 58 145 265 15377

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,17 6,03 9,37

Toplam: 120 32 22 26,50 22 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe  ADBaCBAd   bdddbdBDaABDbBEEDCBCdEEAEbBc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEde  cCEaCeeBDECaBe

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YEZDA ERGİNYÜREK 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,625 286,520 8 87 211 370 16936

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 24 7,00 18 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,17 6,03 9,37

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 1,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 1,88 3,91 12,55

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 -0,30 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,38 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 0,04 0,37 2,52

Toplam: 120 29 53 15,75 13 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe  eecaedbaEb EAEeEbabcd DAcdEDCadCabdbABb

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal aEcDABDadcacaccECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik abDdC aee    cBEe                       

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ddae  bbbab  aE  c B

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DAĞ 271 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,743 286,520 12 95 222 386 17137

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 13 0,75 2 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,17 6,03 9,37

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 1,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 1,88 3,91 12,55

Fizik 7 2 1 1,75 25 -0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,30 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,38 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,04 0,37 2,52

Toplam: 120 20 26 13,50 11 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe bdba C  dE AccbbE dc d     d            

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEE A*DCddCA BcEaaBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik d*D a    d    BE  c                     

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen CdD                 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFYILDIRIMVURAN 162 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,693 286,520 19 131 273 482 17873

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 33 -2,25 -6 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 5 14 1,50 8 6,17 6,03 9,37

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 1,86 3,71 11,39

Geometri 10 2 8 0,00 0 0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 10 30 2,50 6 1,88 3,91 12,55

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,30 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,38 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 17 -2,25 -11 0,04 0,37 2,52

Toplam: 120 23 94 -0,50 0 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe bbcadadAdcDbcddbd eecccbeac*eCebdEceEAce

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal acdaAaaCdebAd ebecBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik edebCccCcaAaaadaCeECcccccCCcdddaabBeeeEe

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen eAcabbbbbbbaacdbDdd 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERTEN 181 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,270 286,520 7 85 207 362 16882

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 19 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 6,97 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,36 1,05 1,65

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 6,17 6,03 9,37

Matematik-1 30 4 15 0,25 1 1,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,21 1,16

TYT Matematik 40 4 15 0,25 1 1,88 3,91 12,55

Toplam: 120 28 46 16,50 14 15,07 22,80 49,32

TYT Türkçe eba C ABEa bAdddeeEdBaDeAEEDedeaeAEEBecA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal Dddcda cDCeD cCcBEaa

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik eD aBeDbbcc dCbb d  a ded               

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASAF GÖLCİ 211 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,525 286,520 9 126 266 474 17714

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 13 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 28 2,00 5 8,54 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,35 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,05 1,65

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,12 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,96 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 3,63 6,03 9,37

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 3,08 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,21 1,16

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 3,12 3,91 12,55

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,27 -0,15 0,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,12 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,37 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 0,21 0,37 2,52

Toplam: 120 18 55 4,25 4 15,50 22,80 49,32

TYT Türkçe ebaeCdddcE cEdECaeBDBbcabeadabd edd dAcb

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEcbABDadBbcdaacaadB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik eCbCac                                  

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen dbebacdCb a         

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 5 0
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN GEZGEN 50 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,413 286,520 1 10 19 71 8569

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 13 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 8,54 12,49 24,87

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,35 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,21 1,05 1,65

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,12 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,96 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 3,63 6,03 9,37

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 3,08 3,71 11,39

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,04 0,21 1,16

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 3,12 3,91 12,55

Fizik 7 2 1 1,75 25 -0,27 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,12 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,37 0,49 1,08

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 0,21 0,37 2,52

Toplam: 120 57 27 50,25 42 15,50 22,80 49,32

TYT Türkçe ADBCCaABEDddAECEDcEbBBDeAEEDBcaCCAEaBeEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D CEEbBBDCeedACBBECc

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CBa AEb  CCD       Be  c aB d        

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  CCe   b       Ed be

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERNARDO KUARESMA  Y 175 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,945 286,520 6 96 224 392 17203

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 13 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 28 4,00 10 8,54 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,35 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,05 1,65

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,12 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,96 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 3,63 6,03 9,37

Matematik-1 30 9 21 3,75 13 3,08 3,71 11,39

Geometri 10 0 6 -1,50 -15 0,04 0,21 1,16

TYT Matematik 40 9 27 2,25 6 3,12 3,91 12,55

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,27 -0,15 0,56

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,12 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,37 0,49 1,08

TYT Fen 20 3 16 -1,00 -5 0,21 0,37 2,52

Toplam: 120 33 81 12,75 11 15,50 22,80 49,32

TYT Türkçe bdcebCBbabbAdAEecdBecdBDeBEbbdaCbacc cab

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CcEDeaDCbedACdcECbBa

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik dCbCecbbDeACbcBdbcdbaaaBdbdBaC b ca dbd 

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ebb ddeCbbbcbBcdDeda

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL CANCAN 147 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,018 286,520 4 62 155 275 15546

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 13 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 8,54 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,35 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,05 1,65

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,12 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,96 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 3,63 6,03 9,37

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 3,08 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,21 1,16

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 3,12 3,91 12,55

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,27 -0,15 0,56

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,12 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,37 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 0,21 0,37 2,52

Toplam: 120 33 30 25,50 21 15,50 22,80 49,32

TYT Türkçe bDBCC eBE   AECEeaECddDAAEcD   be cEe   

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DAdE d BDCeDa CBeECc

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik eD  B     eed                           

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ba     edcb   e EBeb

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL KAPLAN 376 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 13 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 23 -3,75 -9 8,54 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,35 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,21 1,05 1,65

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,12 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 0,96 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 1 12 -2,00 -10 3,63 6,03 9,37

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 3,08 3,71 11,39

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,04 0,21 1,16

TYT Matematik 40 2 13 -1,25 -3 3,12 3,91 12,55

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,27 -0,15 0,56

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,12 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,37 0,49 1,08

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,21 0,37 2,52

Toplam: 120 9 64 -7,00 -6 15,50 22,80 49,32

TYT Türkçe beeadCddEc c c  ae de b ea  c  da d  a c

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal ced db  eeBa c   abd

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik C  e  e cA  d  d  d  ca d  b e      d  e

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen dbebAcdCbeabdcCdEabc

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 3 0
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM YILDIRIMÇAKAR 189 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,880 286,520 2 13 22 74 8834

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 13 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 8,54 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,35 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,21 1,05 1,65

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,12 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,96 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 3,63 6,03 9,37

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 3,08 3,71 11,39

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,04 0,21 1,16

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 3,12 3,91 12,55

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,27 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,12 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,37 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,21 0,37 2,52

Toplam: 120 56 26 49,50 41 15,50 22,80 49,32

TYT Türkçe CADBeCBA EDdEAdCECBDcAdDeBaEDC CCEEAEdBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal C EDeBDCbBd CecE cBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD CAEa  bC dB CD   Be  CaBc        b  

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen C b           E bede

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET CAN BARAN 55 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,263 286,520 3 34 83 178 13513

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 13 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 8,54 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,35 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,05 1,65

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,12 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,96 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 3,63 6,03 9,37

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 3,08 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,21 1,16

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 3,12 3,91 12,55

Fizik 7 2 3 1,25 18 -0,27 -0,15 0,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,12 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,37 0,49 1,08

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 0,21 0,37 2,52

Toplam: 120 44 39 34,25 29 15,50 22,80 49,32

TYT Türkçe CADaeCBAdE eEAECddBecA Dda EDCBebcE EbBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal aEEDdaDCEdCeCeeECaBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDdC     Aa cBE     e c aa             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen adD Eb  eeb   d DbEa

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCAHIT YILDIRIM ÇKÇ 206 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,110 286,520 7 117 256 451 17603

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 13 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 28 4,00 10 8,54 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,35 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,05 1,65

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,12 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,96 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 3,63 6,03 9,37

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 3,08 3,71 11,39

Geometri 10 4 6 2,50 25 0,04 0,21 1,16

TYT Matematik 40 12 28 5,00 13 3,12 3,91 12,55

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,27 -0,15 0,56

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,12 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,37 0,49 1,08

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,21 0,37 2,52

Toplam: 120 29 90 6,50 5 15,50 22,80 49,32

TYT Türkçe bbaCCaAedacEAECdaa bBcDdebEDcdeddedacabc

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal cedbdbdBeeaadcbBdabc

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CbCeBdeAcbeCdCbdbebCaaedbddaCeDacbCEBeda

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ebbDcdaaCbDbecebaBcd

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALİ IŞIK 207 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,705 286,520 8 123 263 470 17701

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 13 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 30 -0,50 -1 8,54 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,35 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,05 1,65

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,12 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,96 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 3,63 6,03 9,37

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 3,08 3,71 11,39

Geometri 10 5 5 3,75 38 0,04 0,21 1,16

TYT Matematik 40 12 28 5,00 13 3,12 3,91 12,55

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,27 -0,15 0,56

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,12 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,37 0,49 1,08

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 0,21 0,37 2,52

Toplam: 120 27 90 4,50 4 15,50 22,80 49,32

TYT Türkçe beeaCCdBEcbEecaEcecacabbA  acd dbedccabc

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal cedbcbdBeeBaCcbedabc

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CbCCebbedbaCbCebbcdCbaedcdceCeDacbCEBDda

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ebbDcAbaCbabBceaaBcd

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 5 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 0 4 0
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA AYDOĞDU 184 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,685 286,520 5 72 179 308 16057

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 13 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 8,54 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,35 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,05 1,65

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,12 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,96 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 3,63 6,03 9,37

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 3,08 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,21 1,16

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 3,12 3,91 12,55

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,27 -0,15 0,56

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,12 0,02 0,89

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,37 0,49 1,08

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 0,21 0,37 2,52

Toplam: 120 33 41 22,75 19 15,50 22,80 49,32

TYT Türkçe ADaCCbAB    AdCEecEdBceeAEEcacCCCAbEacEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal bACaddcacCdcdcecaECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  D      E        B           d          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen beace  Cdbea  Cc BD 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA CENGİZ 36 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 13 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 31 -0,75 -2 8,54 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,35 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,05 1,65

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,12 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,96 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 3,63 6,03 9,37

Matematik-1 30 6 21 0,75 3 3,08 3,71 11,39

Geometri 10 0 10 -2,50 -25 0,04 0,21 1,16

TYT Matematik 40 6 31 -1,75 -4 3,12 3,91 12,55

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,27 -0,15 0,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,12 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,37 0,49 1,08

TYT Fen 20 3 13 -0,25 -1 0,21 0,37 2,52

Toplam: 120 19 92 -4,00 -3 15,50 22,80 49,32

TYT Türkçe CbadCdddcEcbdcEC aeDebcabeaba edddbcdAca

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEcDbebedBdcdaacbbda

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik eCbCecbbDeACbcedCbdbaa edbdd  cbdacadebe

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen dbeba dC a bEc deAbc

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 5 0
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ORHAN ÖNAL 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,628 286,520 10 127 267 476 17737

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 13 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 17 4,75 12 8,54 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,35 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,05 1,65

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,12 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 0,96 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 3,63 6,03 9,37

Matematik-1 30 4 14 0,50 2 3,08 3,71 11,39

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,04 0,21 1,16

TYT Matematik 40 4 17 -0,25 -1 3,12 3,91 12,55

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,27 -0,15 0,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,12 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,37 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 12 -2,00 -10 0,21 0,37 2,52

Toplam: 120 18 57 3,75 3 15,50 22,80 49,32

TYT Türkçe eeDeCdeA E  c   ECB ed bb   a cb a AdeBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal C cbABebdBb  aacb  a

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik e adecbbD     edC d   a d ddEC b  c d   

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen dbeCd d b  bd bd  bc

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 3 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YÜCEL ALPDAĞTAŞ 15 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,685 286,520 11 134 276 486 17904

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 13 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 30 -1,50 -4 8,54 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,35 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,21 1,05 1,65

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,12 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,96 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 3,63 6,03 9,37

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 3,08 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,21 1,16

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 3,12 3,91 12,55

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,27 -0,15 0,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,12 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,37 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,21 0,37 2,52

Toplam: 120 12 54 -1,50 -1 15,50 22,80 49,32

TYT Türkçe eadbaCba    baeEadbdadbdebEedcbCCeaaeebA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DdCbabdacbcaCeeecbbb

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik               b             C           

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  a     Ce     Cbdc b

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 0 5 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARZAN İŞİK 25 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,153 286,520 3 28 63 142 12251

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 16,86 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,14 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,22 1,05 1,65

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,14 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,61 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 7,11 6,03 9,37

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 5,36 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,21 1,16

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 5,53 3,91 12,55

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,42 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,42 0,49 1,08

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,14 0,37 2,52

Toplam: 120 42 12 39,00 33 29,36 22,80 49,32

TYT Türkçe ADBbCaABE  a    DBEbBBDcAEEDBBCCCAEEBDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DAaEdE  D  DC  cBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  e      E        BEe                    

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen        d        a   

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRKAN BOZKURT 160 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,495 286,520 5 57 144 264 15376

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 16,86 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,14 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,22 1,05 1,65

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,14 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,61 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,11 6,03 9,37

Toplam: 120 30 14 26,50 22 29,36 22,80 49,32

TYT Türkçe CADBaCBA  e   EC d eBAaDeBEEDe CCEaAcABa

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEbb   C  ac   ECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORAN ALADAĞ 0 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,670 286,520 2 26 57 136 12000

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 16,86 12,49 24,87

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,14 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,05 1,65

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,14 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,61 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,11 6,03 9,37

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 5,36 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,21 1,16

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 5,53 3,91 12,55

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,42 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,42 0,49 1,08

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,14 0,37 2,52

Toplam: 120 45 22 39,50 33 29,36 22,80 49,32

TYT Türkçe  bbBeCad E db a dbBDBABaeBEEDCBCCEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEaDA  CcBCcaBDECaBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDbCAa   A   BEdD                      

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen         e     c     

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL DUMRUL FB 586 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,978 286,520 7 73 181 310 16090

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 21 9,75 24 16,86 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,14 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,05 1,65

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,14 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,61 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 7,11 6,03 9,37

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 5,36 3,71 11,39

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,17 0,21 1,16

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 5,53 3,91 12,55

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,42 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,14 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,42 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 -0,14 0,37 2,52

Toplam: 120 33 43 22,25 19 29,36 22,80 49,32

TYT Türkçe aADcaCaAd  daAaea Bedd DcBcEcCBCCEbAddae

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal e Ec   CbdCca eadacB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD aAa D bC EBaCD   e   aaB  A    a    

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e              eD dB

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRULLAH SÖNMEZ 60 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,660 286,520 1 4 7 42 6607

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 16,86 12,49 24,87

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,14 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,05 1,65

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,14 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,61 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 7,11 6,03 9,37

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 5,36 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,21 1,16

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 5,53 3,91 12,55

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,42 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,42 0,49 1,08

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,14 0,37 2,52

Toplam: 120 60 13 56,75 47 29,36 22,80 49,32

TYT Türkçe ADBCC AB DbdAEeE BEbBBD dEEDBBCCCAEEBeEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACE cBcDCBDaACBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CB DAEA  CCD  BbC  B  c              

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  e     b            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇAKIRGS 63 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,585 286,520 9 110 247 437 17511

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 22 4,50 11 16,86 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,14 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,22 1,05 1,65

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,14 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,61 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 7,11 6,03 9,37

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 5,36 3,71 11,39

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,17 0,21 1,16

TYT Matematik 40 2 10 -0,50 -1 5,53 3,91 12,55

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,42 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,42 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 -0,14 0,37 2,52

Toplam: 120 20 48 8,00 7 29,36 22,80 49,32

TYT Türkçe AbaCda da   AaeEe EbaacAcbE d Ca AcadcbA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D eEdc  cadca CBBEb 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik e    aD E   dbbd c          ad   d      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen de  db e       bEB b

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 4 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED SEVİM 164 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,263 286,520 8 80 196 336 16497

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 11 10,25 26 16,86 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,14 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,14 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,61 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 7,11 6,03 9,37

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 5,36 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,21 1,16

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 5,53 3,91 12,55

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,42 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,42 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 -0,14 0,37 2,52

Toplam: 120 26 25 19,75 16 29,36 22,80 49,32

TYT Türkçe ADB d ABa    dC acEdcc A EEaa  aCA E    

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D eEdbe DC     cBE  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD       A  CC   B                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen cabec db        adD 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 1 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED TEKTAŞ 135 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,125 286,520 6 61 154 274 15535

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 16,86 12,49 24,87

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,14 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,05 1,65

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,14 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,61 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,11 6,03 9,37

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 5,36 3,71 11,39

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,17 0,21 1,16

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 5,53 3,91 12,55

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,42 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,14 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,42 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 -0,14 0,37 2,52

Toplam: 120 33 30 25,50 21 29,36 22,80 49,32

TYT Türkçe CdDaa BAE  d AEeEdcDed D BcEDC CaE AdbBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEEDAeDCde   BDECaBe

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D   d      ca Ca  a      d  A         

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen a    dc       d D   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED TURAN GS 0 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,330 286,520 4 53 138 256 15259

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 16,86 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,14 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,14 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,61 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 7,11 6,03 9,37

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 5,36 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,21 1,16

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 5,53 3,91 12,55

Toplam: 120 32 20 27,00 23 29,36 22,80 49,32

TYT Türkçe ADB a ABa  cAEb eB CBB cAbE B aCCAEE    

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal e eEacddDC          

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD C     A  CdD  BadC a  BceC           

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 1 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYHAN AZNAZ 641 11İ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 13 -1,25 -3 2,03 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,36 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,17 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,69 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,33 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 4,56 6,03 9,37

Matematik-1 30 2 12 -1,00 -3 0,67 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,21 1,16

TYT Matematik 40 2 12 -1,00 -3 0,81 3,91 12,55

Toplam: 120 11 29 3,75 3 7,28 22,80 49,32

TYT Türkçe e eCa c abcdedCba    d                  

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal bA E bB ed     BBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik d Ca         ecbaB a cedde              

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT MEYDAN 128 11İ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,345 286,520 1 40 98 204 14364

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 2,03 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,36 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,17 1,05 1,65

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,69 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,33 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 4,56 6,03 9,37

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 0,67 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,21 1,16

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 0,81 3,91 12,55

Toplam: 120 36 20 31,00 26 7,28 22,80 49,32

TYT Türkçe CADB CBe   dcAdCbb D ABaABdE C beEEAEA  

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEdD  eCaBCA B EdEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik B Db  E  dA    aC  e d                  

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 1 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER KARAGÜLLE 643 11İ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 17 -4,25 -11 2,03 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,36 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,17 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,69 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,33 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 4,56 6,03 9,37

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,67 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,21 1,16

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,81 3,91 12,55

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,11 -0,15 0,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,06 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 -0,11 0,37 2,52

Toplam: 120 5 25 -1,25 -1 7,28 22,80 49,32

TYT Türkçe eac    c   aed ccdbee a c b     d       

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal Dcb     D      eBa  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik                c                        

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  Ce e  e  D         

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEVAT ÇIRK 22 11İ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,520 286,520 5 125 265 472 17703

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 16 0,00 0 2,03 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,36 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,17 1,05 1,65

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,69 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,33 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 4,56 6,03 9,37

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 0,67 3,71 11,39

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,14 0,21 1,16

TYT Matematik 40 4 11 1,25 3 0,81 3,91 12,55

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,11 -0,15 0,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 -0,06 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,06 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 11 -1,75 -9 -0,11 0,37 2,52

Toplam: 120 15 42 4,50 4 7,28 22,80 49,32

TYT Türkçe caB  a  d  dc d  ec   D cbEec  a Ad    d

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal   b Eb c C  aA BBE  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik   Cba D Edc bCbd  c   d a       c       

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen eb adebC  eb   db  d

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 3 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENİS KARA 366 11İ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,203 286,520 3 116 255 450 17601

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 17 2,75 7 2,03 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,36 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,17 1,05 1,65

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,69 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,33 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 4,56 6,03 9,37

Matematik-1 30 5 12 2,00 7 0,67 3,71 11,39

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,14 0,21 1,16

TYT Matematik 40 6 14 2,50 6 0,81 3,91 12,55

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,11 -0,15 0,56

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 -0,06 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,06 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 15 -1,75 -9 -0,11 0,37 2,52

Toplam: 120 21 58 6,50 5 7,28 22,80 49,32

TYT Türkçe eDB daAed d Abe cB  cdDed c  B  d b a   

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal cceEdEd D eaCceaaEaE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik aDaC bD deB a    dcCa  d  c  d   b c D  

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen daeee cee ca adEdcDd

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED SEFA DURAR 575 11İ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,620 286,520 2 101 233 404 17298

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 22 3,50 9 2,03 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,36 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,17 1,05 1,65

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,69 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,33 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 4,56 6,03 9,37

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,67 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,21 1,16

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 0,81 3,91 12,55

Fizik 7 2 0 2,00 29 -0,11 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,06 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,06 0,49 1,08

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 -0,11 0,37 2,52

Toplam: 120 20 35 11,25 9 7,28 22,80 49,32

TYT Türkçe eb e  A a e eaeE eEa aaecEEDaceae EEBebe

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal aea  E  DCeaCceBBE b

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik C              a ea                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen AC     e       E   e

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT YANM* 68 11İ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,713 286,520 4 118 257 452 17613

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 15 1,25 3 2,03 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,36 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,17 1,05 1,65

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,69 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,33 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 4,56 6,03 9,37

Matematik-1 30 2 12 -1,00 -3 0,67 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,21 1,16

TYT Matematik 40 2 12 -1,00 -3 0,81 3,91 12,55

Toplam: 120 15 35 6,25 5 7,28 22,80 49,32

TYT Türkçe deeBbC baE bcAbecdcD d b                

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CbEbdaDC  Cc c EacBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik dbabdc beBA  dcba                       

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZÇOBAN İSMAİL 365 11İ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,485 286,520 6 128 269 478 17770

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 22 0,50 1 2,03 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,36 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,17 1,05 1,65

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,69 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,33 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 4 12 1,00 5 4,56 6,03 9,37

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,67 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,21 1,16

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,81 3,91 12,55

Toplam: 120 11 34 2,50 2 7,28 22,80 49,32

TYT Türkçe abeBaCB  a dcAd b cecbd A d ea  acE c da

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal b dabcaa db CB ECbdc

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D                                     

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN TİRYAK 261 11İ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,198 286,520 7 129 271 480 17814

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 23 -1,75 -4 2,03 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,36 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,17 1,05 1,65

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,69 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,33 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 4,56 6,03 9,37

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 0,67 3,71 11,39

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,14 0,21 1,16

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 0,81 3,91 12,55

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,11 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,06 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,06 0,49 1,08

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 -0,11 0,37 2,52

Toplam: 120 12 44 1,00 1 7,28 22,80 49,32

TYT Türkçe  c cC ec    aed  b  cd acaEEcdBaaa dccae

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dbd   DC ddAd eE   B

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik cdDC          da  d  e c aa    D        

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen dd      e         ce

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 5 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ELTÜRK 414 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,435 286,520 1 76 188 324 16333

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 1 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 15,50 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,25 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,25 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 3,00 6,03 9,37

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 1,75 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 1,75 3,91 12,55

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,75 0,37 2,52

Toplam: 120 28 28 21,00 18 21,00 22,80 49,32

TYT Türkçe CbDBaCB dE bEedeadBeBdcacBEEDCBCdEEAdAde

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal aEcD dcC a     EadcB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik B        B  d                           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen               dC    

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR PULAT 39 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,050 286,520 3 43 113 227 14698

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 11,69 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,92 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,53 1,05 1,65

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,94 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 3,81 6,03 9,37

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 6,56 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,21 1,16

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 6,86 3,91 12,55

Toplam: 120 35 21 29,75 25 22,64 22,80 49,32

TYT Türkçe ADBCCaAaE   AdCdDa CaBD A EDBBaaCAEEBeEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal b CdEc    aeC  cBE  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD dBC  dA  ddb  B                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEHİM DMR 426 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,263 286,520 2 42 110 221 14594

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 11 12,25 31 11,69 12,49 24,87

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 0,92 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,53 1,05 1,65

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,94 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 11 0 11,00 55 3,81 6,03 9,37

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 6,56 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,21 1,16

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 6,86 3,91 12,55

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,67 -0,15 0,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,19 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,75 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,28 0,37 2,52

Toplam: 120 35 21 29,75 25 22,64 22,80 49,32

TYT Türkçe aADBCbBAdcceE  C dBD  B  B c C  bE A  ae

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEED  D EB A   E  BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CDa  aCD     Ba DE                     

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen Ceea de dc    E     

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 1 20
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL KARABEG 273 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,493 286,520 7 84 205 360 16874

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 7 4,25 11 11,69 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,92 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,53 1,05 1,65

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,94 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 3,81 6,03 9,37

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 6,56 3,71 11,39

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,31 0,21 1,16

TYT Matematik 40 9 10 6,50 16 6,86 3,91 12,55

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,67 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,19 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,75 0,49 1,08

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,28 0,37 2,52

Toplam: 120 23 27 16,25 14 22,64 22,80 49,32

TYT Türkçe Cc      aEbA bc    De      E          Be

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEcDd edEBCcCeD   B 

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD a E DdA  cBaCbd   B   acc A       b 

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen  d  b   e           

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURULLAH ASLAN 477 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,200 286,520 8 99 230 398 17265

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 16 8,00 20 11,69 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,92 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,53 1,05 1,65

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,94 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 3,81 6,03 9,37

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 6,56 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,21 1,16

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 6,86 3,91 12,55

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,67 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,19 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,28 0,37 2,52

Toplam: 120 19 28 12,00 10 22,64 22,80 49,32

TYT Türkçe dDdCC AeE bddcece   BaD d Ecd  ad EEBD  

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal eee c      Da CB E E

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  D      d      b            a           

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ee c              De

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZDAL DALGA 5 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,335 286,520 5 78 191 329 16390

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 11,69 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,53 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,94 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 3,81 6,03 9,37

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 6,56 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,21 1,16

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 6,86 3,91 12,55

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,67 -0,15 0,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,19 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,75 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 12 -2,00 -10 0,28 0,37 2,52

Toplam: 120 29 34 20,50 17 22,64 22,80 49,32

TYT Türkçe   DaadBA E dbeEC dB BdcDcBEEeCddaabAEdBc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal       Db            

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD C EC  dC  BaCDE         c           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen adaadeb be    Edb a 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET DAYAN 44 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,353 286,520 4 66 166 290 15840

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 11,69 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,92 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,53 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,94 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 3,81 6,03 9,37

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 6,56 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,21 1,16

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 6,86 3,91 12,55

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,67 -0,15 0,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,19 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,75 0,49 1,08

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 0,28 0,37 2,52

Toplam: 120 31 29 23,75 20 22,64 22,80 49,32

TYT Türkçe beeaaCBAdE  aeEC  B BecDeeEEDCddaabAEdBc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal  E                  

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD C EC  e   BaCDE d                   

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen edeCce C c      DAc 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA ORAN 201 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,135 286,520 1 7 11 56 7878

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 11,69 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,92 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,53 1,05 1,65

Felsefe 5 4 0 4,00 80 0,94 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 3,81 6,03 9,37

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 6,56 3,71 11,39

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,31 0,21 1,16

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 6,86 3,91 12,55

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,67 -0,15 0,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,19 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,75 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,28 0,37 2,52

Toplam: 120 58 22 52,50 44 22,64 22,80 49,32

TYT Türkçe CADBdCBAdEDAbAECE BDBdBDbBEcDCBCCdEAbdBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEE d  C  CACB EC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD eAdCe AC cBbCDcC       BE      D  E 

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ec      be      De B

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİYAN BULUT 177 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,398 286,520 6 79 195 335 16490

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 11,69 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,53 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,94 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 3,81 6,03 9,37

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 6,56 3,71 11,39

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,31 0,21 1,16

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 6,86 3,91 12,55

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,67 -0,15 0,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,19 0,02 0,89

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,75 0,49 1,08

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 0,28 0,37 2,52

Toplam: 120 29 37 19,75 16 22,64 22,80 49,32

TYT Türkçe ADBCadAeE e AdCacdbdBaaAdEEDBc daAcaBbcd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal                   a 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD C aabaA   CD   a         d   A       

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen deaee dd  DDB aEE Db

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YÜRÜK 126 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,518 286,520 9 132 274 483 17877

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 9 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 31 -0,75 -2 11,69 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,92 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,53 1,05 1,65

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,94 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,42 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 1 18 -3,50 -18 3,81 6,03 9,37

Matematik-1 30 10 14 6,50 22 6,56 3,71 11,39

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 0,31 0,21 1,16

TYT Matematik 40 10 18 5,50 14 6,86 3,91 12,55

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,67 -0,15 0,56

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,19 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,75 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 15 -1,75 -9 0,28 0,37 2,52

Toplam: 120 20 82 -0,50 0 22,64 22,80 49,32

TYT Türkçe cDeaCbeeEabcAcaEDecd abbeab cdaddedaBabc

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal cedbdbddeaaadcdBd bd

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCeBdeAabaCdCa daECaae     Ce  c   aa e

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ebaDcbaa bD ececbca 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 4 0
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN ÇELTEK 301 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,190 286,520 6 45 117 231 14763

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 2,05 3,91 12,55

Toplam: 120 34 19 29,25 24 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe eDB dC B    AcaEeeECBcDeAEEDBcaadAbEBDEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D CEE B aCBaCeaBBEa 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD  B                                   

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ GÖKEŞ 105 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,228 286,520 20 104 236 409 17340

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 19 7,25 18 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,05 3,91 12,55

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,11 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,09 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,24 0,49 1,08

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,03 0,37 2,52

Toplam: 120 18 28 11,00 9 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe beeadCdcd   A CEeaEbB e AEE a  ebAcbBabA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal       c DC     aBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik C             b          d              

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen e b c a            d

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA DİNÇ 120 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,878 286,520 3 30 67 149 12486

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 2,05 3,91 12,55

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,11 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,24 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,03 0,37 2,52

Toplam: 120 44 25 37,75 31 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe ADaCCbA Ebb AdCbeBddBBDdcbEDBBaadAEEeDEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D CEdE  bCBDCACBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD C e   A   Ce  B        c             

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen    c   e        EcD 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ORAN 208 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,143 286,520 11 65 163 285 15795

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,05 3,91 12,55

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,11 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,09 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,24 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,03 0,37 2,52

Toplam: 120 31 27 24,25 20 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe C DBbCeA    cAECbdBDaAcDdBbEDCdCadEAEbdb

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal edEed aaa CACBaEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik caD                                     

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen Cce                 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER ÖZAY 25 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,028 286,520 5 36 91 191 13897

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 2,05 3,91 12,55

Toplam: 120 37 16 33,00 28 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe ADB CC B    AcaEeBECBcDeAEEDBcaadAbEBDEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D CEEEB aCBaCeaBBEa 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD                                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER YILMAZ 115 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 29 -0,25 -1 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 2,05 3,91 12,55

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,11 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,24 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,03 0,37 2,52

Toplam: 120 15 46 3,50 3 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe bcbdbCecdEDdcedCbCcadeabcBccDdded  c  db

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEde dbdcBaeddbEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik                    d     d              

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen C c     b      C c  

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 2 20
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET YILMAZ 269 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,390 286,520 19 102 234 405 17308

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 22 4,50 11 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 2,05 3,91 12,55

Toplam: 120 19 31 11,25 9 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe eebedCeA c  cbbed  acc DbadEcCcaeEEAE B 

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal a     eC Bdd  eECc B

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDC  c       a a                       

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİYAR ASLAN 277 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,500 286,520 7 52 136 254 15242

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 1 13 -2,25 -8 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 1 13 -2,25 -6 2,05 3,91 12,55

Toplam: 120 36 35 27,25 23 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe cDBCCdeBE edAEeEeabCBBDbAEEDBcCaCAEEBcEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal e eEEc eDCdeCceBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik aaeae  b d e Cbb ead                    

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDİNÇ ARAS 119 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,453 286,520 14 81 199 350 16781

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 2,05 3,91 12,55

Toplam: 120 23 22 17,50 15 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe ebeeC B cEcbdAc d a  AcDeBEEDC   E    BD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal a E b cCd      E  eB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD        CbcedC                       

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA DUMAN 27 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,695 286,520 12 69 175 304 15999

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 6,70 6,03 9,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,11 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,24 0,49 1,08

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,03 0,37 2,52

Toplam: 120 28 20 23,00 19 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe eDBC aAB   aAbCbeeEdBdDAAEEDBdaadAEcacbd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal      b  DCBDCA BBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Fen        b            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN YARAY 89 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,153 286,520 4 31 69 152 12665

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 2,05 3,91 12,55

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,11 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,09 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,24 0,49 1,08

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,03 0,37 2,52

Toplam: 120 42 18 37,50 31 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe CADBdCBc     eEdEdBDBABDABbEDdcaCEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdaDAeDCEBCA   ECcBa

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD   da  dC    C                       

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKKI KEF 110 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,098 286,520 2 29 66 148 12460

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 6,70 6,03 9,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,11 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,02 0,89

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,24 0,49 1,08

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,03 0,37 2,52

Toplam: 120 42 16 38,00 32 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe CADB b A b  EAECEbeedABDeBEEDCcdCEEAEbBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEEDA DC BCACeeECaBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Fen         b     E D Ea

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOBAN 23 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,878 286,520 22 108 243 426 17435

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 23 6,25 16 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 2,05 3,91 12,55

Toplam: 120 18 34 9,50 8 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe CeDcdCaeaaaAEdde dB cAaDdc E eaaCd AdbaD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEc  acdbcCA eaaC cB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D                                     

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 1 20
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM GÜNEŞ 92 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,148 286,520 21 105 237 411 17343

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 23 8,25 21 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 2,05 3,91 12,55

Toplam: 120 19 32 11,00 9 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe ADc aaee  caAaedaaEbaBDcAEEccaaCdAEbBcEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal e CE a  e  c Aa BE a

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  a           b   a                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR  DEMİR 268 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,405 286,520 18 100 232 400 17278

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 18 2,50 6 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,05 3,91 12,55

Toplam: 120 17 22 11,50 10 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe  b aCC   bcae edD  dB Dc  E a  ab Eaecbc

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal   CEE  d CB e  BBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik   b B                  d                

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 2 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR ASLAN 234 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,460 286,520 23 112 249 441 17535

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 26 6,50 16 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 2,05 3,91 12,55

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,11 -0,15 0,56

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,09 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,24 0,49 1,08

TYT Fen 20 0 10 -2,50 -13 0,03 0,37 2,52

Toplam: 120 19 45 7,75 6 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe eDcbdCeeabdaebeEDcEdceDccEEDd CaCAEbaedd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal c e   d        cBE a

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  D b e  aA d CD                         

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen de edbdde ab        

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE GÜNEŞ 149 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,178 286,520 9 55 142 260 15335

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 2,05 3,91 12,55

Toplam: 120 31 18 26,50 22 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe  eBaCCAB    A CdeBddadDcdbcDBBCb AEEBeEe

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DddE c   C DC  BBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD  B            B                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED CAN UYAR 223 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,410 286,520 16 94 220 383 17104

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 6,70 6,03 9,37

Toplam: 120 18 15 14,25 12 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe edbB  BA E  EA CEbBe AB ea E C  ec AE  a

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal       Dbdc     E aaB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 0 2 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZDAR PEK 118 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,798 286,520 10 63 159 279 15635

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,05 3,91 12,55

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,11 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,09 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,24 0,49 1,08

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,03 0,37 2,52

Toplam: 120 31 23 25,25 21 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe dDdCCeAdE   A CdaBECBcD AbEDccCCCAEEBacd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal edCEEc   bBeCA aBE  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik        A   b    a                       

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  e                 d

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUVEYDA GÜLENGÜL 67 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,233 286,520 1 9 18 69 8496

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 2,05 3,91 12,55

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,11 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,09 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,24 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,03 0,37 2,52

Toplam: 120 56 21 50,75 42 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe CADBaCBAEEbdEAECabBDBABDABEEDCBCaEEAEABc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdEb  DCddCACecEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDaCAEa  bC  BbCDa  B      d   d       

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen b               D   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN ÇIKAR 138 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,548 286,520 17 97 225 393 17227

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 11 9,25 23 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 2,05 3,91 12,55

Toplam: 120 16 14 12,50 10 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe dDBd a   a  A CEe EdBBbdA E a  eCAb     

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D       a      aBE a

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik       D                                 

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN GEZGEN 401 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,213 286,520 15 91 216 378 17050

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 23 10,25 26 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 2,05 3,91 12,55

Toplam: 120 25 41 14,75 12 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe ecDaaCdAcd AEeEebdcDaAdDABEccecCCdbAacBc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEccd  baeacC aECcBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik c aa      d eE c  b       aB            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ANLI 114 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,395 286,520 8 54 140 258 15319

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 2,05 3,91 12,55

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,11 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,24 0,49 1,08

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,03 0,37 2,52

Toplam: 120 34 30 26,50 22 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe b DaaCBAd   bAcCbbaDBccDecEEcCB bEaAEbBc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dbd  BDCc aA BDECaBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD CA  c b   Ba  a         cC          

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen          c          

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ASLAN 134 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,778 286,520 13 74 182 311 16104

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 24 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 13,12 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,44 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,91 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,28 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 6,70 6,03 9,37

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 2,06 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,21 1,16

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 2,05 3,91 12,55

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,11 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,09 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,24 0,49 1,08

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,03 0,37 2,52

Toplam: 120 28 23 22,25 19 21,91 22,80 49,32

TYT Türkçe adDaaaBd E  EeECEda aAcaA EE C  bdaAEAdb

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEcDb   b      ECdBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD CA        B                         

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ae                  

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ÖZDEMİR 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,953 286,520 2 71 178 307 16034

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 12 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 4,79 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,67 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,35 1,05 1,65

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,69 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 1,88 6,03 9,37

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,29 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 0,21 1,16

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 0,90 3,91 12,55

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,02 0,89

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,31 0,49 1,08

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 0,48 0,37 2,52

Toplam: 120 32 37 22,75 19 8,04 22,80 49,32

TYT Türkçe ADBCddAeE  aAECbDaaaddDeAEEDcBCCaebaeaEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal ebdEEE ee BcCcCBBEaa

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik e                         a  a          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen de eA  e      bEE Dd

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİDEM KOCAMAN 45 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,990 286,520 4 107 240 418 17380

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 12 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 4,79 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,67 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,35 1,05 1,65

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,69 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 1,88 6,03 9,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,21 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,31 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,48 0,37 2,52

Toplam: 120 21 43 10,25 9 8,04 22,80 49,32

TYT Türkçe CAbabCeeabbAEAdbEbBaBcBDeebEcCaaacabEddc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEaDdecCdddcaBcECaca

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Fen         db    dC    

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 0 5 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERGÜL ÖZDEMİR 84 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 12 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 4,79 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,67 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,35 1,05 1,65

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,69 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 1,88 6,03 9,37

Toplam: 120 11 49 -1,25 -1 8,04 22,80 49,32

TYT Türkçe eeacCddbcEcbdcECEaeDebcabeabaCdeddbcdAca

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEcDbebedBbddaacbbda

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 0 5 0
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYME DARGIN 79 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 12 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 8,04 22,80 49,32

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN TAŞDEMİR 101 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,780 286,520 9 133 275 485 17903

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 12 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 32 -2,00 -5 4,79 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,67 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,35 1,05 1,65

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,69 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 1,88 6,03 9,37

Matematik-1 30 5 23 -0,75 -3 0,29 3,71 11,39

Geometri 10 4 6 2,50 25 0,60 0,21 1,16

TYT Matematik 40 9 29 1,75 4 0,90 3,91 12,55

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,21 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,31 0,49 1,08

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 0,48 0,37 2,52

Toplam: 120 22 94 -1,50 -1 8,04 22,80 49,32

TYT Türkçe beeabCAdEcbcec EDecdcabA abacdeddedacabc

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal cedbdbeBeeaadcbBdabc

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik Cb eBdedcbeCdCb bebCabedbddaeeDacbCEBcda

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen AebDcdaaCbDbecebaBcd

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 5 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 5 0
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEMED DEMİR 417 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,275 286,520 10 135 278 488 17946

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 12 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 36 -5,00 -13 4,79 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,67 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,35 1,05 1,65

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,69 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 1,88 6,03 9,37

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 0,29 3,71 11,39

Geometri 10 4 6 2,50 25 0,60 0,21 1,16

TYT Matematik 40 12 28 5,00 13 0,90 3,91 12,55

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,21 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,31 0,49 1,08

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,48 0,37 2,52

Toplam: 120 21 99 -3,75 -3 8,04 22,80 49,32

TYT Türkçe cbebadcBaeAbebececdaccadbabecadCbcEaebbc

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal cAbdEbcdcacebdaeacbd

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik eDCacaebaddaCCDacBaCaaedbddaCeDacbCEBeda

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen eebDcdaaCbDbedbbaecd

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 5 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVENUR AKAR 53 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,800 286,520 6 114 253 447 17593

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 12 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 26 4,50 11 4,79 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,67 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,35 1,05 1,65

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,69 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 1,88 6,03 9,37

Toplam: 120 15 33 6,75 6 8,04 22,80 49,32

TYT Türkçe CebaCdee  acEAdbbdabaceDdBEdcddaCE AEdde

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEa   D   ae   ECaca

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMERTAŞKIRAN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,623 286,520 8 124 264 471 17702

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 12 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 21 -0,25 -1 4,79 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,67 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,35 1,05 1,65

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,69 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 3 14 -0,50 -3 1,88 6,03 9,37

Matematik-1 30 8 21 2,75 9 0,29 3,71 11,39

Geometri 10 4 6 2,50 25 0,60 0,21 1,16

TYT Matematik 40 12 27 5,25 13 0,90 3,91 12,55

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,21 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,31 0,49 1,08

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,48 0,37 2,52

Toplam: 120 24 78 4,50 4 8,04 22,80 49,32

TYT Türkçe aeeeCCdAacc Eecac cDe        ddedbae    

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal  b ceBeebdaebd EbcBd

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCbCeAcdeebdCb bCbdaaeddbCCedacDaEBedabC

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen eeDbacdCaDbbcebecdaB

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 2 0
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJDA BAL 153 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,798 286,520 3 86 210 368 16929

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 12 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 4,79 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,67 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,35 1,05 1,65

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,69 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 1,88 6,03 9,37

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 0,29 3,71 11,39

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,60 0,21 1,16

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,90 3,91 12,55

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,21 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,31 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,48 0,37 2,52

Toplam: 120 22 24 16,00 13 8,04 22,80 49,32

TYT Türkçe ADB  aAeE   AddceebbcdDdd E B aCCAEEBDd 

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal  d E c  a  Dd  cBEac

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik                                      c  

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  e     C       E    

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 0 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN BOZKURT 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,743 286,520 7 121 261 467 17680

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 12 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 25 2,75 7 4,79 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,67 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,35 1,05 1,65

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,69 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 1,88 6,03 9,37

Toplam: 120 14 36 5,00 4 8,04 22,80 49,32

TYT Türkçe e cC dAeabededCEadEd Baec Ecd eee caBedA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal cbaEcd BaCde bCda C 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 4 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN ŞAHBAZ 242 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,725 286,520 5 109 246 434 17492

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 12 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 4,79 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,67 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,35 1,05 1,65

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,69 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 1,88 6,03 9,37

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,29 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 0,21 1,16

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 0,90 3,91 12,55

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,31 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,48 0,37 2,52

Toplam: 120 20 46 8,50 7 8,04 22,80 49,32

TYT Türkçe aeDBedeeEcabEAbecbBDeABbdaEEDaddedaAabBc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEEcdeeCaddcaacbabBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   c b    a  d                           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen a               D   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA DALGA 21 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,275 286,520 1 44 116 230 14755

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 12 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 4,79 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,67 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,35 1,05 1,65

Felsefe 5 5 0 5,00 100 0,17 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,69 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 1,88 6,03 9,37

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,29 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 0,21 1,16

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,90 3,91 12,55

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,31 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,48 0,37 2,52

Toplam: 120 35 23 29,25 24 8,04 22,80 49,32

TYT Türkçe CADBaCae E daAbe dc eAdDeBEEDaBdbdEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdEDd DCE CACBDEa cB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik               B           a             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen               c D d 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DENİZ 140 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,648 286,520 10 70 176 305 16001

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 10 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 24,38 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,88 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,33 1,05 1,65

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,02 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 12,08 6,03 9,37

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 7,35 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,21 1,16

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 7,45 3,91 12,55

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,15 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,40 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,20 0,37 2,52

Toplam: 120 29 24 23,00 19 44,10 22,80 49,32

TYT Türkçe CdDBadaAa   EAEC bBeeccDdB EcCdaCEEA  Ba

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEc edc d Cc   EC cB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD C     b   B           a             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen                 D   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZAD YILDIRIMÇAKAR 406 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,905 286,520 3 12 21 73 8721

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 10 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,38 12,49 24,87

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,88 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,33 1,05 1,65

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,02 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,08 6,03 9,37

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 7,35 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,21 1,16

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 7,45 3,91 12,55

Toplam: 120 53 12 50,00 42 44,10 22,80 49,32

TYT Türkçe dADBaCBAdE bEAECEdBDBcBDABEEDCBCCEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEED dbaEBC CeDECaBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD   E   A   B e          B            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERŞAN ŞEN 6 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,765 286,520 8 25 52 125 11557

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 10 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 24,38 12,49 24,87

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,88 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,33 1,05 1,65

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,02 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,08 6,03 9,37

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 7,35 3,71 11,39

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,10 0,21 1,16

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 7,45 3,91 12,55

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,15 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,40 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,20 0,37 2,52

Toplam: 120 47 25 40,75 34 44,10 22,80 49,32

TYT Türkçe bADBaCBAdE  beECcbBeBcBccBEEDdBCaEEAEdee

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEEDA DCEeCAC  ECaBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD   E   AC  B ea   e   C             C

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e a a   e     E   E 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BEYGO 126 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,033 286,520 4 15 31 91 9693

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 10 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,38 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,88 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,33 1,05 1,65

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,02 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,08 6,03 9,37

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 7,35 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,21 1,16

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 7,45 3,91 12,55

Toplam: 120 52 21 46,75 39 44,10 22,80 49,32

TYT Türkçe ADB CaABE dEeECEeBEadBecAEEDBBCaaAEEBeEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D eEdEB DCBeCACBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCBa AbA  dCDb Ba       E de          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER LEYMUN 17 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,825 286,520 5 18 35 99 10154

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 10 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,38 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,88 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,33 1,05 1,65

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,02 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,85 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,08 6,03 9,37

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 7,35 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,21 1,16

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 7,45 3,91 12,55

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,15 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,40 0,49 1,08

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,20 0,37 2,52

Toplam: 120 50 18 45,50 38 44,10 22,80 49,32

TYT Türkçe dDcCCdABEDAEAECEDBadBdDcAbEDBBCCCAEEBDcd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D dEaE  DeeDCACcBECb

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CB   EA  CaD  B                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen        b            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMDULLAH KARPAK 7 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,638 286,520 1 3 6 40 6510

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 10 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 24,38 12,49 24,87

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,33 1,05 1,65

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,02 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,08 6,03 9,37

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 7,35 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,21 1,16

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 7,45 3,91 12,55

Toplam: 120 60 11 57,25 48 44,10 22,80 49,32

TYT Türkçe ADBCCCABE AdAECEDBEdBBDeAEEDBBCCCAEEBcEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEadB DCdDaACBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCBe  EA  CCD  B a                    

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REZAN BAĞATUR 78 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,055 286,520 9 33 81 172 13434

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 10 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 24,38 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,88 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,33 1,05 1,65

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,02 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,08 6,03 9,37

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 7,35 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,21 1,16

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 7,45 3,91 12,55

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,15 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,40 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,20 0,37 2,52

Toplam: 120 42 30 34,50 29 44,10 22,80 49,32

TYT Türkçe CcaBaCcedE bEAEeabaDBdBDeBbEDCBCaEaAEdeD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEaD cDCbBCACeDEC cB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDC   aD     B eD         Bc           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e e  b          D   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJHAT İRİZ 227 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,385 286,520 6 19 42 106 10533

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 10 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 24,38 12,49 24,87

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,33 1,05 1,65

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,02 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,08 6,03 9,37

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 7,35 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,21 1,16

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 7,45 3,91 12,55

Toplam: 120 48 15 44,25 37 44,10 22,80 49,32

TYT Türkçe ADaCdeABEebdAECEDBadBBDAcEEDBBCCCAaEBeEe

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACdEEB DeeDCACBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD C     A       B                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM  GÜNCÜ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,230 286,520 7 22 47 114 11081

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 10 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 24,38 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,88 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,33 1,05 1,65

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,02 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,08 6,03 9,37

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 7,35 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,21 1,16

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 7,45 3,91 12,55

Toplam: 120 48 22 42,50 35 44,10 22,80 49,32

TYT Türkçe beDcaCBAdE AbAECECBDBAdDcBEEDCBCaEEAcAec

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdcecDeEdCACeeECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDaC E D d   B CD                      

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAHYA DALGA 27 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,730 286,520 2 5 8 45 6715

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 10 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,38 12,49 24,87

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,88 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,33 1,05 1,65

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,02 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,08 6,03 9,37

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 7,35 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,21 1,16

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 7,45 3,91 12,55

Toplam: 120 59 10 56,50 47 44,10 22,80 49,32

TYT Türkçe CADBaaBAEEDAEAdCEdBDBdBDcBEEDCBCCEEAEeBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEEDABDCEBCACBeECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD CA CD b   B                         

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYSAL 191 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 6 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 31 0,25 1 9,67 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,38 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,75 1,05 1,65

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,79 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 5,29 6,03 9,37

Toplam: 120 14 42 3,50 3 15,42 22,80 49,32

TYT Türkçe bDcb CddEcbceceEDecbcabddaEacdeddAEacebb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal cddEdcBecCab   BBEdc

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 5 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA YILMA 152 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,570 286,520 4 113 250 442 17555

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 6 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 26 2,50 6 9,67 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,38 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 1,05 1,65

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,79 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,38 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 5,29 6,03 9,37

Toplam: 120 16 35 7,25 6 15,42 22,80 49,32

TYT Türkçe ae*aa cccc AEeEd dcecABDdc Ecaa abbAcdaD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEd deDC BCddBaa  aB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÇAYGEÇ 465 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,665 286,520 2 46 122 238 14877

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 6 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 9,67 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,38 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,75 1,05 1,65

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,79 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 5,29 6,03 9,37

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,12 -0,15 0,56

Kimya 7 1 4 0,00 0 -0,08 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,17 0,49 1,08

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 -0,04 0,37 2,52

Toplam: 120 38 36 29,00 24 15,42 22,80 49,32

TYT Türkçe CADcCCBAdEceEdEeddBeaABDeBEbDCBCaEEAEABa

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEabAaDbEdCcaeeECaBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Fen aee    Cbaa a caDbEa

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAN GENCER 190 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,398 286,520 3 90 215 377 17043

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 6 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 21 8,75 22 9,67 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,38 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,05 1,65

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,79 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 5,29 6,03 9,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,17 0,49 1,08

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,04 0,37 2,52

Toplam: 120 23 33 14,75 12 15,42 22,80 49,32

TYT Türkçe bDB  bcaca aAEC adabeBeAdEEDBBeCC* adcad

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal bddddcBcDCccCACBBEdc

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Fen        d            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÖZYIL 4 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,155 286,520 5 120 260 464 17654

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 6 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 26 3,50 9 9,67 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,38 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,75 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,79 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,38 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 5,29 6,03 9,37

Toplam: 120 14 34 5,50 5 15,42 22,80 49,32

TYT Türkçe becbeCddEb aeEbaca C cDcAEEcBcdd cEadbdc

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal   d cEeaDe     BabCb

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE UĞURLU 75 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,475 286,520 1 38 95 197 14023

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 6 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 9,67 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,38 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 1,05 1,65

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,79 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 5,29 6,03 9,37

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 0,50 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 0,50 3,91 12,55

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,17 0,49 1,08

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,04 0,37 2,52

Toplam: 120 38 22 32,50 27 15,42 22,80 49,32

TYT Türkçe CADBaCBA cb deEdEdBeacBDABEEDddCbEEAEeBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEEeA eCcBCe eDECcBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D           BE                        

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen         d           

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİYAR YAMANDAĞ 124 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,493 286,520 12 24 50 120 11388

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 14 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 25,05 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,32 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,95 1,05 1,65

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,32 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,66 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,25 6,03 9,37

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 10,86 3,71 11,39

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 11,86 3,91 12,55

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,16 -0,15 0,56

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,34 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,32 0,49 1,08

TYT Fen 20 3 13 -0,25 -1 1,50 0,37 2,52

Toplam: 120 51 38 41,50 35 47,66 22,80 49,32

TYT Türkçe CdDBaCBAdE dbb CEaBeBABacBEEDCBCaEcAEAaD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal ddED d CE CbCecEC cB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDCCAca  bC EBbCDc  B         D       C

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ebeaEdbada   eEaDed 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRULLAH SÖZEN 65 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,968 286,520 5 11 20 72 8715

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 14 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,05 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,95 1,05 1,65

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,32 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,25 6,03 9,37

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 10,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 11,86 3,91 12,55

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,16 -0,15 0,56

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,34 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,32 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,50 0,37 2,52

Toplam: 120 54 17 49,75 41 47,66 22,80 49,32

TYT Türkçe CADBCaBd E  EAdCddBDBdBDdBEEDCBCCEEAEeaD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEEDdc bEBCA  DEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD CAaC  Aa  BEdD         BE           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen  c      CD          

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES GÜRBÜZZZ 24 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,533 286,520 8 17 34 98 10088

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 14 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,05 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,95 1,05 1,65

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,32 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,66 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,25 6,03 9,37

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 10,86 3,71 11,39

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 11,86 3,91 12,55

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,16 -0,15 0,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,34 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,32 0,49 1,08

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 1,50 0,37 2,52

Toplam: 120 53 30 45,50 38 47,66 22,80 49,32

TYT Türkçe bADcaCBAdE bEAEeadBeeAdDABEEDCBaCEEAEABe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEEe  Dbd Cc d EC eB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDC Aaa  AC EBbCD         B   D   D   C

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen aAad b aCeD   Ed b  

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN YADİKAR 21 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,855 286,520 6 14 24 76 8946

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 14 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 25,05 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,32 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,95 1,05 1,65

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,32 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,25 6,03 9,37

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 10,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 11,86 3,91 12,55

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,16 -0,15 0,56

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,34 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,32 0,49 1,08

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 1,50 0,37 2,52

Toplam: 120 55 24 49,00 41 47,66 22,80 49,32

TYT Türkçe dADBCCBAEEabEdECEdcD ABDcBEEDC  aEEAEbBa

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEE    CcBCAbe ECdBa

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDCCAEae AC EBECD   B B                

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen edaCbbbC  D         

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR ÖNCAN 48 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,805 286,520 2 2 4 33 6101

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 14 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,05 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,32 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,95 1,05 1,65

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,32 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,25 6,03 9,37

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 10,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 11,86 3,91 12,55

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,16 -0,15 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,34 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,32 0,49 1,08

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,50 0,37 2,52

Toplam: 120 62 14 58,50 49 47,66 22,80 49,32

TYT Türkçe dADBCCBAEE dEA CEdBDBdBDdBEEDCBCbEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal ddED   Cb CACeDECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD CA Ca AC  BECD   a   C BE           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e D     d       DA  

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM G*Z*L 40 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,925 286,520 7 16 32 92 9704

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 14 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,05 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,95 1,05 1,65

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,32 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,25 6,03 9,37

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 10,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 11,86 3,91 12,55

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,16 -0,15 0,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,34 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,32 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 1,50 0,37 2,52

Toplam: 120 52 20 47,00 39 47,66 22,80 49,32

TYT Türkçe ADaCCCABE  dAECbDBbCBdDAAEEDBBCCCAEEBDbA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal b CEEEB cCBDCACBBECb

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD  B Dba                               

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen debebb e  c     E b 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT SARIYILDIZ 61 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,523 286,520 3 6 9 51 7430

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 14 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,05 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,32 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,95 1,05 1,65

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,32 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 9,25 6,03 9,37

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 10,86 3,71 11,39

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 11,86 3,91 12,55

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,16 -0,15 0,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,34 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,32 0,49 1,08

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 1,50 0,37 2,52

Toplam: 120 59 20 54,00 45 47,66 22,80 49,32

TYT Türkçe ADBeCaABEDbdAdCEDBEbaBDAAEEDBBCCCAEEBe d

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal   CE b  DC DCACBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDC BCDA A  CCD Edb  dB           C     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen Ae    deea    Cda  A

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED YILDIZ 54 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,475 286,520 14 32 75 163 13027

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 14 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 25,05 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,32 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,95 1,05 1,65

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,32 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 9,25 6,03 9,37

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 10,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 11,86 3,91 12,55

Fizik 7 2 4 1,00 14 -0,16 -0,15 0,56

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,34 0,02 0,89

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,32 0,49 1,08

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 1,50 0,37 2,52

Toplam: 120 44 32 36,00 30 47,66 22,80 49,32

TYT Türkçe ADdCCaABE  bA dbeBdCBdaAAEE BedaCAEcBDEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal c CbEb   e  d  BBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CBacb c  CCD EB e         B          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen eeeD bEee D e aE BD 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ER 62 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,018 286,520 4 8 14 60 8299

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 14 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,05 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,95 1,05 1,65

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,32 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,25 6,03 9,37

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 10,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 11,86 3,91 12,55

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,16 -0,15 0,56

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,34 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,32 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 1,50 0,37 2,52

Toplam: 120 58 27 51,25 43 47,66 22,80 49,32

TYT Türkçe CADBaCBAEEDAcAECEdBeadBDeBEEDCBCaEEAcABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdD d aEcCb aDECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDC AEaD ACC BaCD         B            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ece c eCec   eEe   a

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZKAN BOZAK 477 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,573 286,520 11 23 49 118 11265

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 14 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,05 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,32 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,95 1,05 1,65

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,32 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,25 6,03 9,37

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 10,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 11,86 3,91 12,55

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,16 -0,15 0,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,34 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,32 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 1,50 0,37 2,52

Toplam: 120 48 24 42,00 35 47,66 22,80 49,32

TYT Türkçe AD CCeABE  EeaC eBEdBcDbAEEDBBCCCAEEBaEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D ddEE  ab eCA BBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  D  B D EA  CCD  BEa                    

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen da b  adb e    dE b 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİN TOPRAK 42 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,518 286,520 10 21 46 113 11049

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 14 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,05 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,95 1,05 1,65

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,32 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,66 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 9,25 6,03 9,37

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 10,86 3,71 11,39

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 11,86 3,91 12,55

Fizik 7 2 4 1,00 14 -0,16 -0,15 0,56

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,34 0,02 0,89

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,32 0,49 1,08

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 1,50 0,37 2,52

Toplam: 120 52 38 42,50 35 47,66 22,80 49,32

TYT Türkçe cDBCCbAaEbdEA CEeBcbBa AAEEDBBCaCAEEB cA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DdCEabeacCeebACBBa  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCBaaAaA  C DdcBbb         eD         

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen eeecA Eee e dEeEE DA

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN ÇOBAN 125 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,835 286,520 13 27 60 139 12071

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 14 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 25,05 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,32 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,95 1,05 1,65

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,32 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 9,25 6,03 9,37

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 10,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 11,86 3,91 12,55

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,16 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,34 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,32 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,50 0,37 2,52

Toplam: 120 43 15 39,25 33 47,66 22,80 49,32

TYT Türkçe ADc C ABE    c  DBbbcBD dEEDdBCCaAEEBDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D dEa     BDCA BBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CBa baA  C D  BE      a              

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  a              E   

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT BOZAKK 476 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,993 286,520 9 20 43 107 10677

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 14 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,05 12,49 24,87

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,32 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,95 1,05 1,65

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,32 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,25 6,03 9,37

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 10,86 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 11,86 3,91 12,55

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,16 -0,15 0,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,34 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,32 0,49 1,08

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 1,50 0,37 2,52

Toplam: 120 49 21 43,75 36 47,66 22,80 49,32

TYT Türkçe dADaCCBAdE bdAECEbB BddDcBcEDCBCCEEAEABe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEED   Cc CACeDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD        C  B  D        aBc           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen edb d  a e      D E 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARAGÜLLE 65 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,828 286,520 1 1 2 15 3888

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 14 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,05 12,49 24,87

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,32 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,95 1,05 1,65

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,32 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,66 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,25 6,03 9,37

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 10,86 3,71 11,39

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 11,86 3,91 12,55

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,16 -0,15 0,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,34 0,02 0,89

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,32 0,49 1,08

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 1,50 0,37 2,52

Toplam: 120 72 19 67,25 56 47,66 22,80 49,32

TYT Türkçe ADBCC ABE ddAECEbBECddDcdEEDBBCaCAEEdDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D CEEcc DCeaCA cBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCBaDAEA  CCDbEBE C    BE  BD AECE  AC

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  aC    eCDD d   E D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULMUTTALİP ÖZMEN 368 12T

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,720 286,520 1 41 101 209 14419

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 7 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 15,46 12,49 24,87

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,25 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,86 1,05 1,65

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,04 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 7,14 6,03 9,37

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 1,82 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 1,82 3,91 12,55

Toplam: 120 36 21 30,75 26 24,61 22,80 49,32

TYT Türkçe eDabCaAa    ed  ecEdBBDAdEEDBBCadAEEBDbA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEddB DC DCe BBE a

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik eD  Ba b      D  B                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL AKKUŞ 52 12T

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,303 286,520 4 60 152 272 15525

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 7 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 15,46 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,25 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,86 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,04 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 7,14 6,03 9,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,07 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,21 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,18 0,37 2,52

Toplam: 120 31 21 25,75 21 24,61 22,80 49,32

TYT Türkçe CcDca Be EedcAcecdBDBdaDABEEDCBCaEEAcABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEab  cCbB     ECaBa

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Fen                   E 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100
Mayoz 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÇETİN 145 12T

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,085 286,520 2 50 133 251 15203

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 7 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 15,46 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,25 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,86 1,05 1,65

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,04 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,14 6,03 9,37

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 1,82 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 1,82 3,91 12,55

Toplam: 120 34 27 27,25 23 24,61 22,80 49,32

TYT Türkçe ADaCCaeBEb  eEe DaEdBaDAdEEeaBCaCAEEdaEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DbddcEd cCeDCAecBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  D    D Ed       Ba                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ÖMER 390 12T

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,488 286,520 5 64 161 283 15781

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 7 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 15,46 12,49 24,87

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,25 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,86 1,05 1,65

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,04 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,00 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 7,14 6,03 9,37

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,07 0,02 0,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,18 0,37 2,52

Toplam: 120 30 22 24,50 20 24,61 22,80 49,32

TYT Türkçe CADBd BAbE   edCE BeBAcaABdE CBCCEb dABb

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal    b acbc CAeeDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Fen  d  Ed  ec          

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KARAGÜLLE 82 12T

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,115 286,520 7 92 217 379 17057

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 7 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 16 11,00 28 15,46 12,49 24,87

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,25 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,86 1,05 1,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,04 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,00 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 7,14 6,03 9,37

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,82 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 1,82 3,91 12,55

Toplam: 120 20 21 14,75 12 24,61 22,80 49,32

TYT Türkçe dbB C eeE   e  aeBbaBdDedEEDB  CCAdaBDdb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DdCdE    a          

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik Ca  B            d                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURULLAH GEZGEN 420 12T

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,670 286,520 6 68 168 294 15891

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 7 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 15,46 12,49 24,87

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,25 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,86 1,05 1,65

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,04 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,14 6,03 9,37

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 1,82 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 1,82 3,91 12,55

Toplam: 120 32 34 23,50 20 24,61 22,80 49,32

TYT Türkçe bADaa eAaE  bebCddB cdaDeBEED cCaEEAdeac

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEdbdcDaaBCACBeECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik ceDC  d a A   B ab   B                  

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

VAN / TUŞBA / ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET BAYKARA 0 12T

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,793 286,520 3 59 151 271 15491

Puanı Hesaplanan: 135 278 489 17964

Katılımlar: 7 143 288 504 18133

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 15,46 12,49 24,87

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,38 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,86 1,05 1,65

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,04 1,20 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,00 2,39 3,32

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,14 6,03 9,37

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,82 3,71 11,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,21 1,16

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 1,82 3,91 12,55

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,04 -0,15 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,07 0,02 0,89

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,21 0,49 1,08

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,18 0,37 2,52

Toplam: 120 32 25 25,75 21 24,61 22,80 49,32

TYT Türkçe  eDcadBeE    ecCEb DBAaDAabEDCBCCaaAEdBc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEdDed CcdCAaBDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D                                     

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen   c           c D c 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
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